宁波长阳科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")股 东杭州南海成长投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"南海成长")和一致行 动人深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙)(以下简称"同创锦程")、宁波 市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"同锦创业")合计持有公 司股份为31,188,630股,占公司总股本比例为11.03%。

本次减持计划实施前,公司股东陈文和一致行动人宁波市鄞州滕声飞实资产 管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"滕声飞实")合计持有公司股份为 16, 205, 881 股, 占公司总股本比例为 5.73%。

本次减持计划实施前,公司股东陈素娥持有公司股份为12,988,052股,占 公司总股本比例为 4.60%。

上述股份来源均为公司 IPO 前取得的股份, 且已于 2020 年 11 月 6 日解除限 售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2020年11月7日,公司披露了《宁波长阳科技股份有限公司股东减持股份 计划公告》(公告编号: 2020-044), 南海成长和一致行动人同创锦程、同锦创业 计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持,合计减持股份数不超过 31,188,630 股,即不超过公司总股本的 11.03%; 陈文和一致行动人滕声飞实计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持,合计减持股份数不超过 8,000,000 股,即不超过公司总股本的 2.83%; 陈素娥计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持,合计减持股份数不超过 12,988,052 股,即不超过公司总股本的 4.60%。

2021年5月31日,公司接到股东南海成长和一致行动人同创锦程和同锦创业、陈文和一致行动人滕声飞实、陈素娥通知,截至2021年5月31日,南海成长和一致行动人同创锦程、同锦创业通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份17,060,272股,占公司目前总股本的6.04%;陈文和一致行动人滕声飞实通过集中竞价方式累计减持公司股份4,205,399股,占公司目前总股本的1.49%;陈素娥通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份12,988,052股,占公司目前总股本的4.60%。上述减持计划时间区间届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
南海成长、 同创锦程、 同锦创业	5%以上非第一大 股东	31, 188, 630	11.03%	IPO 前取得: 31, 188, 630 股
陈文、滕声 飞实	5%以上非第一大 股东	16, 205, 881	5. 73%	IPO 前取得: 16, 205, 881 股
陈素娥	5%以下股东	12, 988, 052	4.60%	IPO 前取得: 12,988,052 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	南海成长	12, 886, 884	4.56%	南海成长、同创锦程、同锦创
	同创锦程	9, 643, 738	3. 41%	业的执行事务合伙人均受深
	同锦创业	8, 658, 008	3.06%	圳同创伟业资产管理股份有
			3. 00%	限公司控制
	合计	31, 188, 630	11.03%	_
第二组	陈文	10, 323, 529	3.65%	陈文控制的浙江象舆行投资
	滕声飞实	5, 882, 352	2.08%	管理有限公司为滕声飞实的
			2.00%	执行事务合伙人
	合计	16, 205, 881	5.73%	_

注:减持主体中,陈素娥无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成情况	当前持股数 量(股)	当前持股 比例
南海成长、 同创锦程、 同锦创业	17, 060, 272	6. 04%	2020/12/2~ 2021/5/31	集中竞价 交易、大宗 交易	21.76-27.95	414, 032, 408	未完成: 14,128,358 股	14, 128, 358	4. 99%
陈文、滕声 飞实	4, 205, 399	1. 49%	2020/12/1~ 2021/5/29	集中竞价 交易	23. 69-27. 835	104, 263, 387	未完成: 3,794,601 股	12, 000, 482	4. 25%
陈素娥	12, 988, 052	4. 60%	2020/12/1~ 2021/5/29	集中竞价 交易、大宗 交易	18.66-26.39	269, 912, 603	已完成	475, 000	0. 17%

备注: 陈素娥当前持有股票全部为其通过二级市场买入。

()	本次实际减持情况与	が此前披	露的凋	战持计划	、承诺是否	一致	√是 □否
(三)	减持时间区间届满,	是否未	实施源	拔持	□未实施	√已实施
(四)	实际减持是否未达到]减持计	·划最低	氏减持数	量(比例)	□未达到	√已达到
(五)	是否提前终止减持计	划	□是	√否
特	·此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会 2021年6月1日