证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-039

希荻微电子集团股份有限公司

关于全资子公司出售股票资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的二级全资子公司

Halo Microelectronics International Corporation（以下简称“HMI”）拟通过二级市

场减持 HMI 持有的 Navitas Semiconductor Corporation（以下简称“NVTS”）股

票。

 本次交易未构成重大资产重组。

 本次交易未构成关联交易。

 交易实施不存在重大法律障碍。

 本次交易已经公司第一届董事会第三十八次会议审议通过，根据《上海

证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提

交公司股东大会审议。

一、本次交易的概况

1. 截至公告日，公司二级子公司 HMI 持有美国纳斯达克上市公司 Navitas

Semiconductor Corporation 4,204,242 股股票。该等股票的转售登记已于美国东部

时间 2023 年 4 月 29 日生效，HMI 自该日起可以对所持有的 NVTS 股票进行减

持。根据美国东部时间 2023 年 5 月 24 日 NVTS 股票的收盘价计算，公司持有

NVTS 股票市值约 3,157 万美元，折合人民币约 22,279 万元。HMI 取得 NVTS 股

票的情况详见公司分别于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 25 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于出售参股

公司股权和对外许可技术公告》（公告编号：2023-005）、《广东希荻微电子股份有

限公司关于出售参股公司股权和对外许可技术的进展公告》（公告编号：2023-

012）。

2. 为提高公司资产流动性及使用效率，实现投资收益最大化，HMI 拟在美

国纳斯达克股票市场减持其持有的 NVTS 的股票。公司第一届董事会第三十八

次会议审议通过了《关于全资子公司出售股票资产的议案》，公司董事会授权管

理层根据证券市场情况以及公司经营和财务情况，按照美国纳斯达克股票市场的

交易规则择机出售 HMI 持有 NVTS 的 4,204,242 股股票，授权期限为本事项经

董事会审议通过之日 12 个月内。截至 2023 年 3 月 31 日，公司持有 NVTS 股票

账面价值为人民币 21,119 万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例

为 10.85%和 11.77%，根据新金融工具会计准则相关要求，公司处置作为其他权

益工具投资的 NVTS 股票时，应将之前计入其他综合收益额累计利得或损失转

入留存收益，不影响公司当期损益。

3. 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会

审议通过。

二、交易标的基本情况

1. 基本信息

公司名称：Navitas Semiconductor Corporation

注册地：美国特拉华州

成立日期：2020 年 8 月

公司地址：3520 Challenger Street, Torrance, CA 90503-1640, U.S.

公司性质：美国纳斯达克上市公司

负责人：Gene Sheridan

主要股东：Brian Long, Dipender Saluja, Gene Sheridan, Dan Kinzer, Richard

Hendrix, Gary Wunderlich

主营业务：氮化镓功率芯片的设计、研发和销售

2. 权属状况说明

HMI 持有 NVTS 的 4,204,242 股股票产权清晰，不存在抵押、质押及其他任

何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨

碍权属转移的其他情况。

3. 交易定价依据

按照美国纳斯达克股票市场的股票交易方式确定。

三、本次交易的目的对上市公司的影响

公司出售 NVTS 的股票有利于优化公司资产结构，提高资产流动性及使用

效率，满足公司未来发展的资金需求。公司按其他权益工具投资计量上述股票，

后续将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理。由于证券市场股票交易

价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本

次交易对公司业绩的具体影响。后续公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易

所的相关规定，依照实际出售的进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日