证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2023-015

北京安博通科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人

权益变动累计达 5%暨减持达到 1%的提示性公告

重要内容提示：

 ●  本次权益变动属于减持，不触及要约收购；

 ●  本次权益变动完成后，控股股东、实际控制人钟竹先生持有上市公司

18,204,578股股票，股东石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简

称“崚盛投资”）持有公司股份 8,710,358 股，上述股东合计持有上市公司

26,914,936股股票，占公司总股本比例从 40.37%减少至 35.37%。

   ●  本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2023 年 3 月 23 日，公司收到钟竹及其一致行动人崚盛投资出具的《简式权

益变动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人 1

自然人名称 钟竹

性别 男

国籍 中国

身份证号 13040319**********

住所 北京市***

是否取得其他国家或者地区的居留权 否

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2、信息披露义务人 2

企业名称 石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址 新疆石河子开发区北四东路 37号 4-67室

法定代表人 钟竹

注册资本  250万人民币

统一社会信用代码 91659001333187408U

企业类型 有限合伙企业

经营范围

从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开

发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股

份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

经营期限 2015-02-12至 2030-02-11

备注：（1）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受

限等任何权利限制或被限制转让的情况。

（2）本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理

办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

2、本次权益变动情况

被动稀释情况：

（1）2021 年 12 月 27 日，公司实施 2020 年限制性股票激励计划第一个归

属并完成股份登记，公司总股本由 51,180,000 股变更为 51,294,000 股，具体详

见公司于 2021年 12 月 28日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予

部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（2021-035）。

（2）2022 年 6 月 7 日，公司实施完成 2021 年年度权益分派，公司总股本

由 51,294,000 股变更至 71,811,600股，具体详见公司于 2022年 5月 30日披露

的《北京安博通科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（2022-018）。

（3）2022年 10 月 17日，公司向特定对象发行股票完成股份登记，公司总

股本由 71,811,600 股变更至 76,100,908 股，具体详见公司于 2022 年 10 月 20

日披露的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行

股票上市公告书》。

主动减持股份情况：

2023 年 3月 22 日钟竹通过大宗交易方式合计减持公司 639,422 股股份，合

计占公司总股本的 0.8402%。

2022 年 12月 30日、2023年 3月 21日、2023年 3月 22日崚盛投资通过集

合竞价、大宗交易方式合计减持公司 1,369,642 股股份，合计占公司总股本的

1.7998%。

综合以上情况，信息披露义务人合计变动比例已累计达到公司总股本的 5%，

属于股东拥有权益的股份占已发行股份的比例减少 5%的权益变动。

股票主动减持具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持价格区间

（元/股）

减持数量

（股）

减持比

例（%）

钟竹 大宗交易 2023年 3月 22日 41.18-41.18 639,422 0.8402

崚盛投资 集合竞价 2022年 12月 30日 31.99-31.99 761,009 1.0000

崚盛投资 大宗交易
2023年 3月 21日至

2023年 3月 22日
40.62-41.52 608,633 0.7998

合计 2,009,064 2.64

注：“减持比例”以公司最新股本 76,100,908 股为基础计算。

3、权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

持股数量

（股）

持股比例

（%）

持股数量

（股）

持股比例

（%）

钟竹 无限售流通股  13,460,000  26.30 18,204,578 23.92

崚盛投资 无限售流通股  7,200,000  14.07 8,710,358 11.45

合计 20,660,000 40.37 26,914,936 35.37

备注：1.信息披露义务人在本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表

决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2.本次变动前持股比例以公司上市后总股本 51,180,000 股为基础计算,本次变动后持

股比例以公司目前最新总股本 76,100,908股为基础计算。

3.信息披露义务人所持公司股份性质均为无限售条件流通股。

二、所涉及后续事项

 1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，

本次权益变动涉及信息披露义务人钟竹及其一致行动人崚盛投资需要披露《简式

权益变动报告书》，具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

    3、本次权益变动后，信息披露义务人在未来 12个月内，将根据证券市场整

体状况并结合上市公司的业务发展情况及股票价格情况等因素，决定是否进一步

减持其在上市公司持有的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严

格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风

险。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2023年 3月 24日