证券代码：605168        证券简称：三人行          公告编号：2023-002

三人行传媒集团股份有限公司股东及董监高集中竞

价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告日，涉及本次减持计划的大股东及董监高持股情况如下：

序

号
股东名称 股东身份

直接持股 间接持股 合计持股

数量

（股）

比例

（%）

数量

（股）

比例

（%）

数量

（股）

比例

（%）

1
青岛多多行投资有

限公司
控股股东 26,918,781 26.5452 0 0 26,918,781 26.5452

2

杭州华软新动力资

产管理有限公司－

新 动 力 大 运 量 化

FOF2 号私募证券投

资基金

实际控制人的

一致行动人
360,306 0.3553 0 0 360,306 0.3553

3 王  川 董事、副总经理 632,020 0.6232 2,634,621 2.5981 3,266,641 3.2213

4 张  昊 董事、副总经理 224,523 0.2214 749,854 0.7394 974,377 0.9608

5 李  达 董事会秘书 223,220 0.2201 749,854 0.7394 973,074 0.9595

6 陈  胜 财务总监 3,619 0.0036 749,854 0.7394 753,473 0.7430

7 王  蕾 监事 1,303 0.0013 354,661 0.3497 355,964 0.3510

8 代秀菊 监事 1,158 0.0011 217,139 0.2141 218,297 0.2152

合计 28,364,930 27.9712 5,455,983 5.3801 33,820,913 33.3513

 集中竞价减持计划的主要内容

本次减持计划中，除公司董事、高级管理人员王川外，其他各减持主体减持

的股份均为其通过公司于 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日实施的增持计

划中以集中竞价交易方式增持的股份及对应的以资本公积转增股本方式取得的

股份，增持结果具体详见公司于 2021 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站披露

的《三人行：关于公司实际控制人、控股股东、部分董监高及部分核心员工增持

公司股份计划期限届满暨增持结果公告》（公告编号：2021-070），IPO 前取得的

股份、通过公司实施限制性股票激励计划授予取得的股份及间接持股均不发生变

动。公司董事、高级管理人员王川减持的股份包括通过上述实施的增持计划中以

集中竞价交易方式增持的股份及对应的以资本公积转增股本方式取得的股份、通

过限制性股票激励计划授予取得的股份及其对应的以资本公积转增股本方式取

得的股份，间接持股不发生变动。本次减持计划合计减持股份数量不超过 937,406

股，约占公司当前股本的 0.9244%。

本次减持计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交

易的方式实施，其中：

公司控股股东青岛多多行投资有限公司拟减持不超过 404,400股（含本数），

约占公司当前股本的 0.3988%，减持后合计持有公司股份不少于 26,514,381 股，

约占公司当前股本的 26.1464%。

公司实际控制人的一致行动人杭州华软新动力资产管理有限公司－新动力

大运量化 FOF2 号私募证券投资基金拟减持不超过 360,306股（含本数），约占公

司当前股本的 0.3553%。

公司董事、高级管理人员王川拟减持不超过 158,000股（含本数），约占公司

当前股本的 0.1558%，减持后合计持有公司股份不少于 3,108,641 股（包括直接

和间接），约占公司当前股本的 3.0655%。

公司董事、高级管理人员张昊拟减持不超过 7,300股（含本数），约占公司当

前股本的 0.0072%，减持后合计持有公司股份不少于 967,077 股（包括直接和间

接），约占公司当前股本的 0.9537%。

公司高级管理人员李达拟减持不超过 6,000 股（含本数），约占公司当前股

本的 0.0059%，减持后合计持有公司股份不少于 967,074 股（包括直接和间接），

约占公司当前股本的 0.9537%。

公司高级管理人员陈胜拟减持不超过 900 股（含本数），约占公司当前股本

的 0.0009%，减持后合计持有公司股份不少于 752,573股（包括直接和间接），约

占公司当前股本的 0.7421%。

公司监事王蕾拟减持不超过 300股（含本数），约占公司当前股本的 0.0003%，

减持后合计持有公司股份不少于 355,664 股（包括直接和间接），约占公司当前

股本的 0.3507%。

公司监事代秀菊拟减持不超过 200 股（含本数），约占公司当前股本的

0.0002%，减持后合计持有公司股份不少于 218,097股（包括直接和间接），约占

公司当前股本的 0.2151%。

上述减持价格均按照减持实施时的市场价格确定；在本减持计划公告之日起

至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配

股等除权、除息事项，上述减持股份数量、股份比例将相应进行调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

青岛多多行投资有

限公司
5%以上第一大股东 26,918,781 26.5452%

IPO 前取得：18,316,112 股

集中竞价交易取得：279,420 股

其他方式取得：8,323,249 股

杭州华软新动力资

产管理有限公司－

新 动 力 大 运 量 化

FOF2 号私募证券投

资基金

其他股东：实际控制人的一

致行动人
360,306 0.3553%

集中竞价交易取得：248,900 股

其他方式取得：111,406 股

王  川 董事、监事、高级管理人员 632,020 0.6232%

非公开发行取得：420,000 股

集中竞价交易取得：16,600 股

其他方式取得：195,420 股

张  昊 董事、监事、高级管理人员 224,523 0.2214%

非公开发行取得：150,000 股

集中竞价交易取得：5,100 股

其他方式取得：69,423 股

李  达 董事、监事、高级管理人员 223,220 0.2201%

非公开发行取得：150,000 股

集中竞价交易取得：4,200 股

其他方式取得：69,020 股

陈  胜 董事、监事、高级管理人员 3,619 0.0036%
集中竞价交易取得：2,500 股

其他方式取得：1,119 股

王  蕾 董事、监事、高级管理人员 1,303 0.0013%
集中竞价交易取得：900 股

其他方式取得：403 股

代秀菊 董事、监事、高级管理人员 1,158 0.0011%
集中竞价交易取得：800 股

其他方式取得：358 股

注：（1）上表中“非公开发行取得”系通过公司实施限制性股票激励计划授予取得的股份。

（2）上表中“其他方式取得”系通过公司实施权益分派以资本公积金转增股本取得的股份。

（3）上表中各主体持股数量是其直接持有公司股份的情况，不包含间接持股情况。

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组

青岛多多行投资有限公司 26,918,781 26.5452%

钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为

公司的共同实际控制人；青岛

多多行投资有限公司为钱俊冬

控制的企业；崔蕾持有青岛多

多行投资有限公司 30%的股

权；钱俊冬、崔蕾与杭州华软新

动力资产管理有限公司－新动

力大运量化 FOF2 号私募证券

投资基金及其管理人签署了

《一致行动协议》。

杭州华软新动力资产管理有

限公司－新动力大运量化

FOF2 号私募证券投资基金

360,306 0.3553%

合计 27,279,087 26.9005% —

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称

计划减持

数量

（股）

计划减持

比例
减持方式

竞价交易

减持期间

减持合理

价格区间

拟减持股份来

源

拟减

持原

因

青 岛 多 多

行 投 资 有

限公司

不 超 过 ：

404,400 股

不 超 过 ：

0.3988%

竞价交易减

持，不超过：

404,400 股

2023/3/7 ～

2023/9/6

按 市 场 价

格

集中竞价增持的

股份及对应的以

资本公积转增股

本方式取得的股

份

自身资

金安排

杭 州 华 软

新 动 力 资

产 管 理 有

限 公 司 －

新 动 力 大

运 量 化

FOF2 号私

募 证 券 投

资基金

不 超 过 ：

360,306 股

不 超 过 ：

0.3553%

竞价交易减

持，不超过：

360,306 股

2023/3/7 ～

2023/9/6

按 市 场 价

格

集中竞价增持的

股份及对应的以

资本公积转增股

本方式取得的股

份

自身资

金安排

王  川
不 超 过 ：

158,000 股

不 超 过 ：

0.1558%

竞价交易减

持，不超过：

158,000 股

2023/3/7 ～

2023/9/6

按 市 场 价

格

①集中竞价增持的股

份及对应的以资本公

积转增股本方式取得

的股份；②股权激励授

予的限制性股票及对

应的以资本公积转增

股本方式取得的股份

个人资

金安排

张  昊
不 超 过 ：

7,300 股

不 超 过 ：

0.0072%

竞价交易减

持，不超过：

7,300 股

2023/3/7 ～

2023/9/6

按 市 场 价

格

集中竞价增持的

股份及对应的以

资本公积转增股

本方式取得的股

份

个人资

金安排

李  达
不 超 过 ：

6,000 股

不 超 过 ：

0.0059%

竞价交易减

持，不超过：

6,000 股

2023/3/7 ～

2023/9/6

按 市 场 价

格

集中竞价增持的

股份及对应的以

资本公积转增股

本方式取得的股

份

个人资

金安排

陈  胜
不 超 过 ：

900 股

不 超 过 ：

0.0009%

竞价交易减

持，不超过：

900 股

2023/3/7 ～

2023/9/6

按 市 场 价

格

集中竞价增持的

股份及对应的以

资本公积转增股

本方式取得的股

份

个人资

金安排

王  蕾
不 超 过 ：

300 股

不 超 过 ：

0.0003%

竞价交易减

持，不超过：

300 股

2023/3/7 ～

2023/9/6

按 市 场 价

格

集中竞价增持的

股份及对应的以

资本公积转增股

本方式取得的股

份

个人资

金安排

代秀菊
不 超 过 ：

200 股

不 超 过 ：

0.0002%

竞价交易减

持，不超过：

200 股

2023/3/7 ～

2023/9/6

按 市 场 价

格

集中竞价增持的

股份及对应的以

资本公积转增股

本方式取得的股

份

个人资

金安排

注：（1）在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发

新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股份比例将相应进行调整。

（2）本次减持计划中各减持主体均减持其直接持有公司的部分股份，其间接持有公司的股份不发生变动。

(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数

量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司的控股股东青岛多

多行投资有限公司承诺：（1）三人行在中国境内首次公开发行 A股股票并在证券

交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有

的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

因公司进行权益分派等导致本企业直接持有公司的股份发生变化的，仍应遵守上

述规定。（2）公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（若

因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则

按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市

后 6个月期末收盘价（若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或

6

配股等除息、除权的，则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整）

低于发行价，本企业持有的公司股份的锁定期限自动延长 6个月。（3）本企业所

持公司股份如在锁定期满两年内减持，减持价格不低于上市发行价，若上述期间

公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，

则上述价格将按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整。（4）本企业

拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中

国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、

资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。（5）本

企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于

交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本企业在锁定期满

后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价（如公司上市后有派息、送股、

资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。（6）

本企业所持有的股份锁定期届满后，本企业采取集中竞价交易方式或大宗交易方

式减持公司股份的，应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。（7）本企

业采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15 个交易日前将减

持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区

间、减持原因）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照

法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本企业通过集中竞价交易以外的方

式减持公司股份时，本企业将提前 3个交易日将减持计划（包括但不限于拟减持

股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因）以书面方式通

知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确

地履行信息披露义务。（8）因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股

份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。（9）如本企业违反上述承诺或

法律强制性规定减持公司股票的，本企业承诺接受以下约束措施：1）将在股东

大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向

或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道

歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之

日起 6 个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股

票的收益归公司所有。

公司的实际控制人钱俊冬和崔蕾承诺：（1）三人行在中国境内首次公开发行

A 股股票并在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人

直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回

购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司的股份发生变化的，

仍应遵守上述规定。（2）公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的

收盘价（若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、

除权的，则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整）均低于发行价，

或者上市后 6个月期末收盘价（若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增

发新股或配股等除息、除权的，则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相

应调整）低于发行价，本人持有的公司股份的锁定期限自动延长 6个月。（3）本

人所持股份如在锁定期满两年内减持，减持价格不低于上市发行价，若上述期间

公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，

则上述价格将按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整。（4）上述承

诺不因本人不再作为公司实际控制人而终止。钱俊冬作为公司董事、高级管理人

员同时承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股

份总数的25%，在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。（5）

我们拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，我们拟减持股票的，将认真遵守

中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经

营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。（6）

我们减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于

交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。我们在锁定期满后

两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价（如公司上市后有派息、送股、

资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。（7）

我们所持有的股份锁定期届满后，我们采取集中竞价交易方式或大宗交易方式减

持公司股份的，应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。（8）我们采取

集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15 个交易日前将减持计划

（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减

持原因）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、

法规及交易所规定披露减持进展情况。我们通过集中竞价交易以外的方式减持公

司股份时，我们将提前 3 个交易日将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数

量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因）以书面方式通知公司并

由公司向交易所备案并予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信

息披露义务。（9）因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，

相应年度可转让股份额度做相应变更。（10）如我们违反上述承诺或法律强制性

规定减持公司股票的，我们承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证

券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性

规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的

公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内

不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公

司所有。

截至本公告日，青岛多多行投资有限公司及公司共同实际控制人钱俊冬和崔

蕾履行上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情形，此次减持的股份系通过集中

竞价增持的股份及对应的以资本公积转增股本方式取得的股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致     √是 □否

    公司持续督导保荐机构兴业证券股份有限公司对于本次减持计划中各减持

主体的减持行为是否符合其在公司上市前所作出的减持相关承诺出具了专项核

查意见，具体详见公司同日披露的《兴业证券股份有限公司关于三人行传媒集

团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划的核查意见》。

(三)本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相

关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划实施期间，各减持主体将根据相关法律法规要求、市场情况、

公司股价情况等因素选择是否实施及如何实施减持计划，本次减持计划存在减持

时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。本

次减持计划实施期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董

事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规

规定的要求实施减持计划，督促相关主体遵守禁止在窗口期减持的规定，并针对

本次减持公司股份的实际情况和进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日