关于公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股

股东、实际控制人戚建国、范小凤正在筹划公司控制权变更事项，鉴于该事项存

在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者权益，避免造成公司股价异常

波动，经公司申请，公司股票(证券代码：603655，证券简称：朗博科技)于 2023

年 2月 23日(周四)上午开市起连续停牌两个交易日，详见公司于2023年 2月 24

日披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公告》

(公告编号：2023-004)。

由于交易双方就公司控制权变更事项的具体细节仍在进一步洽谈，尚未签署

正式的协议，交易尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免

造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交

易所申请，公司股票(证券代码：603655，证券简称：朗博科技)自 2023 年 2月

27 日(周一)上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日，累计停牌

时间不超过 5 个交易日，详见公司于 2023 年 2 月 25 日披露的《关于控股股

东筹划重大事项的继续停牌公告》(公告编号：2023-005)。

停牌期间，公司控股股东戚建国及实际控制人戚建国、范小凤与交易对手

方就公司控制权转让事宜进行了认真磋商，最终确定公司控股股东及实际控制

人戚建国、范小凤、常州市金坛君泰投资咨询有限公司（以下简称“君泰投资”）

拟采用协议转让方式完成本次控制权变更；戚建国、范小凤、君泰投资拟将其

合计持有的 57,240,000 股上市公司股份（占上市公司总股本的 54%）分别转

让给各个股东，其中共青城骏山投资合伙企业（有限合伙）将通过协议转让方

式受让公司无限售条件流通股 27,560,000 股，占上市公司总股本的 26%；海

南德亚创业投资合伙企业（有限合伙）将通过协议转让方式受让公司无限售条

件流通股 8,480,000 股，占上市公司总股本的 8%；上海良元资产管理有限公

司-良元精选肆号私募证券基金将通过协议转让方式受让公司无限售条件流通

股 10,600,000 股，占上市公司总股本的 10%；青岛奥帕欣荣股权投资中心（有

限合伙）将通过协议转让方式受让公司无限售条件流通股 10,600,000 股，占

上市公司总股本的 10%;转让价款合计为人民币 1,554,066,000 元,折合 27.15

元/股。本次标的股份的每股价格不低于本协议签署日的前一交易日（即 2023

年 2 月 22 日）标的股份二级市场收盘价 30.16 元/股的 90%，符合相关规定。

本次协议转让不触及要约收购，也无一致行动关系。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《常州朗博密封科技股份有限公司关于控制权变更暨股东权益变动的提示性公

告》（公告编号：2023-010）等相关公告及文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 4 号--停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司

股票将于 2023 年 3 月 2 日（星期四）上午开市起复牌。

若上述协议转让事项顺利实施，将会导致公司控制权转移，公司控股股东、

实际控制人将发生变化，共青城骏山投资合伙企业（有限合伙）将成为公司的

控股股东，伍忠良、李海将成为公司实际控制人。

公司将持续关注相关事项的进展，并督促交易各方按照有关法律法规的要

求完成后相关工作，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意

投资风险。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的

要求及时履行信息披露义务。

公司制定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )，公司所有信息均以上述指

定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2023年 3月 2日