证券代码：603368        证券简称：柳药股份       公告编号：2020-070

转债代码：113563        转债简称：柳药转债

转股代码：191563        转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司董事、高级管理人员

减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持股份计划实施以前，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“本公

司”、“公司”）董事兼副总经理陈洪先生持有本公司 2,529,436股，占公司当

时总股本的 0.98%；副总经理唐贤荣先生持有本公司股份 870,266股，占公司当

时总股本的 0.34%；公司原财务总监苏春燕女士持有本公司 825,301股，占公司

当时总股本的 0.32%。

 减持计划的主要内容

陈洪先生拟减持不超过 630,000股，即不超过公司总股本的 0.24%；唐贤荣

先生拟减持股份不超过 210,000股，即不超过公司总股本的 0.08%；苏春燕女士

拟减持股份不超过 206,300 股，即不超过公司总股本的 0.08%。上述董事、高级

管理人员均因个人资金需求，计划通过集中竞价或者大宗交易或者两者相结合的

方式减持公司股份，其拟减持股份总数不超过其所持股份总数的 25%，减持价格

将按照减持实施时的市场价格确定，且不低于发行价。若在减持股份计划实施期

间公司发生送股、资本公积转增股本等事项，减持数量将相应调整。具体内容详

见公司于 2020 年 1 月 4 日披露的《广西柳州医药股份有限公司董事、高级管理

人员减持股份计划公告》（公告编号：2020-001）。

公司于 2020 年 6 月 29 日实施完毕 2019 年度权益分派方案，向全体股东每

10股派发现金股利人民币 6.80元（含税），向全体股东每 10股以资本公积转增

4股。本次权益分派方案实施完毕后，公司目前总股本为 362,669,818股。因此，

上述董事、高级管理人员计划减持股份数量进行相应调整。

 减持计划的实施结果情况

在减持计划实施期间，陈洪先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份

742,820股，占公司目前总股本的 0.20%；唐贤荣先生通过集中竞价交易方式累

计减持公司股份 287,100 股，占公司目前总股本的 0.08%；苏春燕女士通过集中

竞价交易方式累计减持公司股份 104,000股，占公司目前总股本的 0.03%。截止

本公告披露日，上述董事、高级管理人员的减持时间区间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

陈洪
董事、监事、

高级管理人员
2,529,436 0.98%

IPO 前取得：1,389,800股

其他方式取得：1,139,636 股

唐贤荣
董事、监事、

高级管理人员
870,266 0.34%

IPO 前取得：337,410 股

集中竞价交易取得：11,000 股

其他方式取得：521,856股

苏春燕
董事、监事、

高级管理人员
825,301 0.32%

IPO 前取得：426,429 股

其他方式取得：398,872股

注：1、2020 年 3月 30日，公司召开第四届董事会第一次会议，完成新任高级管理

人员的聘任工作，苏春燕女士在原任期届满后不再担任公司财务总监。

2、公司于 2020 年 6月 29日实施完毕 2019 年度权益分派方案，以资本公积转增股

本方式向全体股东每 10股转增 4股。自减持股份计划实施之日起至公司 2019 年度权益

分派方案实施完毕前，陈洪先生减持公司股份 138,000 股，故 2019 年度权益分派方案

实施完毕后，陈洪先生所持公司股份 2,391,436股相应转增为 3,348,010股，占公司目

前总股本的 0.92%；唐贤荣先生所持公司股份 870,266 股，在 2019年度权益分派方案实

施 完毕后相应转增为 1,218,372股，占公司目前总股本的 0.34%；苏春燕女士自减持股

份计划实施之日起至公司 2019年度权益分派方案实施完毕前减持公司股份 104,000股，

故 2019 年度权益分派方案实施完毕后，苏春燕女士所持公司股份数 721,301 股相应转

增为 1,009,821股，占公司目前总股本的 0.28%。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东

名称

减持数

量（股）

减持

比例
减持期间

减持

方式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股

数量（股）

当前

持股

比例

陈洪 742,820 0.20%
2020/2/6～

2020/7/15

集中

竞价

交易

24.46－

39.24
20,039,285.75

未完成：

83,980 股
2,743,190 0.76%

唐贤荣 287,100 0.08%
2020/7/6～

2020/7/17

集中

竞价

交易

24.48－

26.70
7,302,345.00

未完成：

6,900 股
931,272 0.26%

苏春燕 104,000 0.029%
2020/2/5～

2020/2/7

集中

竞价

交易

36.66－

40.00
3,988,820.00

未完成：

143,220股
1,009,821 0.28%

注：表中“减持数量”为减持主体在公司股本转增前后减持数量之和；“减持价格

区间”未根据公司 2019 年度权益分派进行调整；“减持完成情况”中未完成股份数量

以公司股本转增后各减持主体对应所持股份总数为基数计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

2020/7/30