证券代码：603363        证券简称：傲农生物       公告编号：2023-167

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于股东提前

终止减持股份计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 大股东及董监高持股的基本情况

本次股份减持计划实施前，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称

“公司”）控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）持有公司股

份 322,416,869 股，占公司总股本的 37.0144%；公司实际控制人、董事长、总

经理吴有林先生持有公司股份 105,479,292 股，占公司总股本的 12.1093%；吴

有林先生的弟弟吴有材先生持有公司股份 3,176,029 股，占公司总股本的

0.3646%。本次股份减持计划实施前，傲农投资、吴有林先生、吴有材先生及其

一致行动人厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）、傅心锋先生、张明浪先生、郭

庆辉先生合计持有公司股份数量 466,171,500 股，占公司总股本的 53.5178%。

 减持计划的实施结果情况

公司于 2023 年 5 月 31 日披露了《控股股东、实际控制人及其一致行动人减

持股份计划公告》《关于控股股东、实际控制人调整减持股份计划及相关澄清说

明公告》（公告编号：2023-072、2023-075）。

本次减持计划期间，傲农投资、吴有林先生通过大宗交易方式减持公司股份

28,019,900 股（占公司总股本的 3.2168%），详见公司 2023 年 8 月 4 日披露的《关

于控股股东、实际控制人持股比例变动超过 3%的公告》（公告编号：2023-115）；

傲农投资通过协议转让方式转让 43,980,000 股公司股份（占公司总股本的

5.049%），详见公司 2023 年 8 月 24 日披露的《关于控股股东股份协议转让完成

过户登记的公告》（公告编号：2023-123）；吴有材先生未减持股份。上述大宗交

易减持股份包括不受减持限制的股份 11,393,800 股，其余 16,626,100 股属于受

到减持限制的股份，比例为 1.9087%，符合相关法规中任意连续 90 日内大宗交

易减持受限股份总数不超过公司股份总数的 2%的规定。

傲农投资、吴有林先生、吴有材先生决定提前终止减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

厦 门 傲 农

投 资 有 限

公司

5%以上第一大股

东
322,416,869 37.0144%

IPO 前取得：222,013,708 股

非公开发行取得：91,119,349 股

集中竞价交易取得：9,283,812 股

吴有林

5%以上非第一大

股东、董事、监事、

高级管理人员

105,479,292 12.1093%
IPO 前取得：81,619,437 股

非公开发行取得：23,859,855 股

吴有材 5%以下股东 3,176,029 0.3646% IPO 前取得：3,176,029 股

注：公司以 2020 年 10 月 20 日为股权登记日，以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股，上

表中的持股数据为转增后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组

厦门傲农投资有限公司 322,416,869 37.0144% 公司实际控制人吴有林先生

为厦门傲农投资有限公司的

控股股东、执行董事，厦门裕

泽投资合伙企业（有限合伙）

为吴有林先生与其配偶共同

设立的合伙企业，吴有材为吴

有林的弟弟，傅心锋、张明浪

为吴有林的姐夫，郭庆辉为吴

有林的妹夫

吴有林 105,479,292 12.1093%

厦门裕泽投资合伙企业

（有限合伙）
34,719,710 3.9859%

吴有材 3,176,029 0.3646%

傅心锋 149,500 0.0172%

张明浪 115,050 0.0132%

郭庆辉 115,050 0.0132%

合计 466,171,500 53.5178% —

3

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止本次减持计划

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股数

量（股）

当前持股

比例

厦门傲农投资有

限公司

56,243,800 6.4570% 2023/7/11～

2023/8/21

大宗交

易、协

议转让

8.63－

9.50

504,730,700 未完成：

17,796,148

股

266,173,069 30.5574%

吴有林 15,756,100 1.8088% 2023/7/25～

2023/7/31

大宗交

易

8.30－

9.23

134,139,836 未完成：

10,613,723

股

89,723,192 10.3005%

吴有材 0 0% 2023/6/21～

2023/10/31

集中竞

价交

易、大

宗交易

0－0  0 未完成：

794,007 股

3,176,029 0.3646%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    √是 □否

傲农投资、吴有林先生、吴有材先生决定提前终止减持计划。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 1 日