证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2022-035

中贝通信集团股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措

施或处罚情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公

司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定

和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运

营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。按照相关要求，

公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况说明如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

截止本公告日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

最近五年，公司收到上海证券交易所口头警示二次，具体情况如下：

1、警示事项

（1）2020 年 6 月 19 日，公司控股股东梅漫收到上海证券交易所口头警示，

警示事项如下：

经查明，中贝通信集团股份有限公司控股股东暨实际控制人李六兵合计持有

32.8%公司股份，梅漫为李六兵一致行动人。梅漫分别于 2020 年 3月 24 日、2020

年 3 月 31 日买入公司股票 3,500 股、2,000 股，约占公司总股本的 0.0010%、

0.0006%。公司原预约于 2020 年 3月 27 日披露 2019 年年报，后延期至 2020 年 4

月 29 日披露年报。公司控股股东一致行动人在原定年报预约日期前 10 日至年报

实际披露日买入公司股票，构成窗口期买卖上市公司股票的违规行为。上述行为

违反了《股票上市规则》第 1.4 条、第 3.1.7 条、《上市公司股东及其一致行动人

增持股份行为指引》第九条等有关规定。鉴于其买入股票的数量较少、占比较低，

情节轻微，经讨论，决定对公司控股股东一致行动人梅漫予以口头警示。

（2）2021 年 11 月 18 日，公司控股股东李六兵收到上海证券交易所口头警

示，警示事项如下：

经查明，公司时任董事长李六兵于 2021 年 10 月 26 日买入公司股票 1 万股，

约占公司总股本的比例为 0.0030%，交易金额为 160,590 元。因公司将于 2021 年

10 月 30 日披露 2021 年第三季度报告。李六兵作为公司董事，于第三季度报告披

露前 30日内买入公司股票的行为，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第 1.4

条、第 3.1.7 条以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理规则》第十三条等相关规定。鉴于其承诺未来如有处置收益，将全部上

缴公司，可酌情考虑。经讨论，决定对公司时任董事长李六兵予以口头警示。

2、整改措施

公司收到上述口头警告后高度重视，采取了以下整改措施：

（1）积极组织全体董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《证券法》、《上

市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法

律法规和规范性文件的学习，避免此类情况的再次发生。

（2）梅漫女士已深刻认识到本次窗口期增持事项的违规性，后续将严格遵

循相关规定，严格管理其本人证券账户，自觉维护证券市场秩序。

（3）公司控股股东、实际控制人李六兵先生在上述行为发生后，立即就此次

增持公司股票事宜报告公司董事会，就本次窗口期增持行为向公司及广大投资者

致以诚挚的歉意，承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，防止此

类事件的再次发生。上市公司将进一步加强公司大股东、董事、监事、高级管理

人员学习相关法律法规，督促相关人员遵守规定，加强账户管理，规范操作。李

六兵先生对于此次增持的公司股票，承诺未来 6 个月后如合规出售，所得收益归

上市公司所有。

除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管

措施的情况。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 5月 28 日