## 南通海星电子股份有限公司 股票交易异常波动的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年8月10日、 8月11日、8月12日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。公 司关注并核实了相关情况,具体内容详见公司于2021年8月13日刊登在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》的《股票交易异常波动公告》(公告编号: 2021-047),现对上述内容补充如下:

- 1、2021 年 8 月 12 日,公司股票收盘价为 23.9 元,近一个月涨幅达 67.84%, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 2、公司原材料为高纯度电子光箔,其价格受大宗商品铝的价格影响,若大 宗商品铝的价格出现波动,可能会对公司的经营业绩带来一定的负面影 响。
- 3、公司所处的被动元器件行业, 受宏观经济、下游需求等因素影响, 后续 的市场情况仍存在不确定性,可能会对公司的生产经营产生不利影响。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021年8月13日