证券代码：603086           证券简称：先达股份        公告编号：2021-007

山东先达农化股份有限公司

关于董事减持超过 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次权益变动系董事大宗交易方式减持股份所致，未触及要约收购。

本次权益变动后，董事陈鸣宇先生持有公司股份比例从 14.8943%下降至

13.8376%。

本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事陈鸣宇先

生减持公司股份的通知，董事陈鸣宇先生自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 11

日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份 1,674,800 股，占公司总股本的

1.0567%。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持数量 减持比例

陈鸣宇 大宗交易 2021 年 3 月 1 日  194,800  0.1229%

陈鸣宇 大宗交易 2021 年 3 月 3 日  200,000  0.1262%

陈鸣宇 大宗交易 2021 年 3 月 5 日  300,000  0.1893%

陈鸣宇 大宗交易 2021 年 3 月 8 日  230,000  0.1451%

陈鸣宇 大宗交易 2021 年 3 月 10 日  290,000  0.1830%

陈鸣宇 大宗交易 2021 年 3 月 11 日  460,000  0.2902%

合计

 1,674,800  1.0567%

（二）本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股份数量 持股比例 股份数量 持股比例

陈鸣宇 无限售条件流通股 23,606,020 14.8943% 21,931,220 13.8376%

二、其他情况说明

1. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2. 本次权益变动为履行披露的减持计划,具体内容如下：

2021 年 2 月 23 日，公司披露了《公司董事通过大宗交易减持股份计划公告》

（公告编号：2021-001）。公司董事陈鸣宇先生在上述公告日起三个交易日后的

三个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过 2,900,000 股。

截至本公告披露日，董事陈鸣宇先生已按上述减持计划通过大宗交易方式减

持公司股份 1,674,800 股，占公司总股本的 1.0567%。本次减持计划尚未实施完

毕，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

3.本次权益变动不存在违反相关法律法规和上海证券交易所业务规则等相

关规定及相关承诺的情形。本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变

动报告书。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2021年3月13日