证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临 2022-020

赛轮集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东股份被动减持结果

暨权益变动的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）

持有赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）327,431,682 股股份，占公司

总股本的 10.69%。

 被动减持计划的实施结果及权益变动情况

2021 年 12 月 8 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东股份被动减持计划的

提示公告》（公告编号：临 2021-110），新华联控股拟自上述公告披露之日起

15 个交易日后的 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持不超过

25,000,000 股公司股份。

2022 年 3 月 16 日，公司收到新华联控股发来的《关于通过集中竞价交易减

持赛轮轮胎股份计划结果的通知函》及《关于被动减持赛轮轮胎股份达 1%的通

知函》：自 2022 年 1 月 13 日至 2022 年 3 月 16 日，新华联控股通过集中竞价交

易方式被动减持 25,000,000 股公司股份，占公司总股本的 0.82%；自前次披露

新华联控股权益变动公告后至 2022 年 3 月 16 日，新华联控股合计被动减持

33,950,000 股公司股份，减持股份数量占公司总股本的比例超过 1%。

截至本公告披露日，新华联控股此次减持计划实施完毕。

 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人及第一大股东发生变化。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

新华联控股有限公司
5%以上非第

一大股东
327,431,682 10.69%

大宗交易取得：139,343,908 股

非公开发行取得：188,087,774 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名

称

减持数

量（股）

减持

比例
减持期间

减持

方式

减持价

格区间

（元/

股）

减持总金

额（元）

减持

完成

情况

当前持

股数量

（股）

当前持

股比例

新华联

控股有

限公司

25,000

,000

0.82

%

2022/1/13

～

2022/3/16

集中

竞价

交易

9.66－

13.42

299,483,

179.22

已完

成

294,93

1,682
9.63%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

三、本次权益变动情况

（一）权益变动具体情况

1、2021 年 6 月 16 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东股份被动减持进

展暨权益变动的公告》（公告编号：临 2021-076），该次权益变动后，新华联

控股持有公司 328,881,682 股股份，占公司当时总股本的 10.73%。前述权益变

动公告披露后，新华联控股持有的公司股份又被动减持 145 万股。

2、2021 年 12 月 7 日，新华联控股通知公司，北京市金融法院及北京市第

三中级人民法院拟以集中竞价交易方式减持不超过 2,500 万股公司股份。截至

2022 年 3 月 16 日，已减持 2,500 万股。

3、2021 年 12 月 26 日，安徽芜湖市中级人民法院通过淘宝网拍平台拍卖

1,000 万股公司股份，截至 2022 年 3 月 16 日，已完成过户 750 万股，剩余 250

万股因买受人悔拍，不再扣划。

前述共计减持 3,395 万股公司股份，减持股份数量占公司总股本的比例超过

1%。

    （二）信息披露义务人基本情况

信息披露义务人：新华联控股有限公司

住所：北京市通州区外郎营村北 2号院 2号楼 10 层

法定代表人：傅军

注册资本：300,000 万元人民币

统一社会信用代码：9111000072634219X5

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发、技术转让、

技术咨询、技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、

装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品、第一类医疗器械、第二类医疗器

械；出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）；货物进出口；销售自行开发

的商品房；食品经营（仅销售预包装食品）；住宿服务；餐饮服务；房地产开发。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类

产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其

他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；

市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿服务；餐饮服务以及依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）本次权益变动前后持股变化情况

股东名称

权益变动前 权益变动后

持有股份数量（股）
占当时

总股本比例
持有股份数量（股）

占目前

总股本比例

新华联控股有

限公司
328,881,682 10.73% 294,931,682 9.63%

（四）本次权益变动的其他说明

本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人及第一大股东发生变化。

四、备查文件

1、《关于通过集中竞价交易减持赛轮轮胎股份计划结果的通知函》

2、《关于被动减持赛轮轮胎股份达 1%的通知函》

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日