股票代码：600826                股票简称：兰生股份             编号：临 2020-057

上海兰生股份有限公司

关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告

重要内容提示：

1、发行数量及发行价格

发行数量：115,278,607 股

发行价格：10.05 元/股

2、预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2020 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕股份登记手续。新增股份可在其

锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开

始计算。

3、资产过户情况

2020 年 10 月 21 日，上海东浩兰生会展（集团）有限公司（以下简称“会

展集团”）完成了工商变更登记，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局核发

的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115681035224Q）。本次变更后，

会展集团 100%股权已过户至兰生股份名下，会展集团成为上海兰生股份有限公

司（以下简称“兰生股份”、“上市公司”、“公司”）的全资子公司。

2020 年 10 月 22 日，上海兰生轻工业品进出口有限公司（以下简称“兰生

轻工”）完成了工商变更登记，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督

管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100007472545004）。本次

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

变更后，兰生轻工 51%股权已过户至东浩兰生集团名下，兰生轻工成为东浩兰生

（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）的控股子公司。

一、本次交易的决策和审批情况

1、东浩兰生集团、会展集团、兰生轻工已经履行内部决策审议程序，审议

通过本次重组初步方案；

2、本次交易预可研报告取得上海市国资委备案；

3、2019 年 10 月 8 日，兰生股份召开第九届董事会第十次会议，审议通过

本次重组预案及相关议案。

4、2020 年 3 月 4 日，东浩兰生集团召开董事会，审议通过本次交易正式方

案。

5、2020 年 3 月 5 日，兰生股份召开第九届董事会第十三次会议，审议通过

本次重组正式方案及相关议案，独立董事发表了独立意见。

6、2020 年 3 月 25 日，取得上海市国资委关于本次交易涉及国有资产评估

结果的核准备案表。

7、2020 年 3 月 26 日，上海市国资委正式核准本次重组方案。

8、2020 年 3 月 31 日，兰生股份召开 2020 年第一次临时股东大会会议，审

议通过本次重组正式方案及相关议案。

9、2020 年 7 月 6 日，东浩兰生集团召开董事会，审议通过本次交易调整方

案。

10、2020 年 7 月 9 日，兰生股份召开第九届董事会第十八次会议，审议通

过本次重组财务数据更新和调整方案及相关议案，独立董事发表了独立意见。

11、2020 年 7 月 17 日，上海市国资委正式核准本次重大资产重组调整方案。

12、2020 年 8 月 14 日，东浩兰生集团召开董事会，审议通过本次交易业绩

补偿安排相关调整事项。

13、2020 年 8 月 14 日，兰生股份召开第九届董事会第十九次会议，审议通

过本次交易业绩补偿安排相关调整事项及相关议案，独立董事发表了独立意见。

14、2020 年 9 月 30 日，兰生股份收到中国证监会下发的《关于核准上海兰

生股份有限公司向东浩兰生（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监

许可〔2020〕2341 号），本次交易已取得中国证监会核准。
二、本次发行股份购买资产情况

（一）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，

上市地点为上交所。

2、发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行，发行对象为东

浩兰生集团。

3、发行股份的定价方式和价格

（1）定价基准日

本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为公司审议本次

交易相关事项的第九届董事会第十次会议决议公告日。

（2）发行价格

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场

参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120

个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均

价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日

公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易

均价具体情况如下表所示：

序号 股票交易均价计算区间 交易均价（元/股） 交易均价的 90%（元/股）

1 前 20 个交易日 11.378 10.240

2 前 60 个交易日 11.302 10.172

3 前 120 个交易日 11.895 10.705

经上市公司与交易对方协商，公司本次交易的发行价格为 10.18 元/股，不低

于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。兰生股份于 2020 年 6

月 24 日实施 2019 年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.13 元，发行价

格相应调整为 10.05 元/股。

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发

新股或配股等除权、除息行为的，将按照中国证监会、上交所的相关规则对发行

 4

价格进行相应调整，发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或

配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，

则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）

假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）

4、发行数量

本次发行股份购买资产的发行数量将根据标的资产的交易对价和股份发行

价格确定，计算方法为：向交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向交易对

方支付的交易对价/本次发行价格。

根据《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产框架协议》以及《重大

资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》、《重大资产置换并发行股份及

支付现金购买资产协议之补充协议》，按照发行价格 10.05 元/股、股份对价金额

115,855.00 万元计算，上市公司本次向东浩兰生集团发行股份数量为 115,278,607

股。

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、

增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行

相应调整。

（二）本次交易实施情况

1、标的资产过户及交付情况

2020 年 10 月 21 日，会展集团完成了工商变更登记，并取得了上海市浦东

新区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：

91310115681035224Q）。本次变更后，会展集团 100%股权已过户至兰生股份名

下，会展集团成为兰生股份的全资子公司。

2020 年 10 月 22 日，兰生轻工完成了工商变更登记，并取得了中国（上海）

自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：

913100007472545004）。本次变更后，兰生轻工 51%股权已过户至东浩兰生集团
名下，兰生轻工成为东浩兰生集团的控股子公司。

2、现金对价的支付情况

根据上市公司和交易对方签署的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买

资产协议》，上市公司应在协议生效之日起 60 日内以自有资金将现金对价部分

一次性足额支付至东浩兰生集团指定账户。前述协议在以下条件全部成就且其中

最晚成就之日生效：

（1）双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章；

（2）上市公司董事会、股东大会批准本次重大资产重组方案及本协议；

（3）上海市国资委批准本次重大资产重组；

（4）中国证监会核准本次重大资产重组。

2020 年 9 月 24 日，中国证监会核准本次重大资产重组，为《重大资产置换

并发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日。2020 年 10 月 29 日，兰生股

份已全额支付现金对价部分。

3、验资情况

2020 年 10 月 28 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报

字(2020)第 8365 号《验资报告》，对因本次交易上市公司的注册资本与股本的

变动情况进行了审验。

截至 2020 年 10 月 22 日，会展集团完成了工商变更登记，其 100%股权已于

2020 年 10 月 21 日过户至兰生股份名下；兰生轻工完成了工商变更登记，其 51%

股权已于 2020 年 10 月 22 日过户至东浩兰生集团名下。上市公司向东浩兰生集

团发行人民币普通股 A 股 115,278,607 股，本次发行后，上市公司注册资本及股

本为人民币 535,920,895.00 元（大写伍亿叁仟伍佰玖拾贰万捌佰玖拾伍元整）。

4、新增股份登记情况

兰生股份就本次股份发行在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提

交了相关登记材料，2020 年 11 月 3 日，中登公司上海分公司出具了《证券变更

登记证明》。相关股份登记完成后将正式列入上市公司的股东名册。

5、期间损益归属

2020 年 7 月 9 日，上市公司与东浩兰生集团签署《重大资产置换并发行股

份及支付现金购买资产协议之补充协议》，就原协议中关于过渡期损益安排的条
款进行调整并约定如下：自评估基准日起（不含基准日当日）至资产交割日止（含

交割日当日），置入资产在过渡期间产生的收益均由上市公司享有，置入资产在

过渡期间产生的亏损均由东浩兰生集团承担，东浩兰生集团以等额现金向上市公

司补足；置出资产在过渡期间产生的收益和亏损仍由上市公司享有或承担。上述

过渡期间损益将根据具有证券期货相关业务资格的会计师事务所以交割日相关

专项审计后的结果确定。

上市公司拟聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产过

渡期间的损益情况进行专项审计，并将根据《专项审计报告》的结果对标的资产

过渡期间损益进行安排。

上市公司于本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新

老股东共同享有。

（三）发行结果及对象简介

1、发行结果

根据《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产框架协议》以及《重大

资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》，按照发行价格 10.05 元/股、股

份对价金额 115,855.00 万元计算，上市公司本次向东浩兰生集团发行股份数量为

115,278,607 股。

上市公司向交易对方支付的现金和股票对价具体情况如下表所示：

单位：万元

交易对方 对应标的资产 标的资产对价 现金对价 股份对价
股份对价数量

（股）

东浩兰生

集团

兰生轻工 51%

股权与会展集

团 100%股权交

易价格的差额

部分

131,098.00 15,243.00 115,855.00 115,278,607

2、发行对象

名称 东浩兰生（集团）有限公司

成立时间 2004年2月16日

法定代表人 王强

注册资本 220,000 万元人民币

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区国展路1099号

公司类型 有限责任公司（国有独资)

统一社会信用代码 91310000759006889A

经营范围

国有资产经营管理,开展境内外投资业务,兴办人力资源业、会展业、传

播业、贸易、商业、房产业、体育、科技及其他服务贸易企业,经营各

类服务贸易,以服务外包方式从事人力资源管理服务（限下属企业或分

支机构经营）,主承办各类展览、会议、论坛及提供相关服务,活动策划,

场馆经营,国际及国内贸易业务,商务咨询,房地产开发经营,自有房屋租

赁及物业管理服务,组织策划体育赛事,体育赛事场馆经营（除高危险性

体育项目）,电脑信息技术服务等及以上相关业务的咨询服务(以上项目

均按国家有关规定执行）。

营业期限 2004-02-16 至 2034-02-15

（四）独立财务顾问和法律顾问意见

公司本次重大资产重组的独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《海通

证券股份有限公司关于上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付

现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，具体详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司本次重大资产重组的法律顾问北京观韬中茂（上海）律师事务所出具了

《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海兰生股份有限公司重大资产置换并

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之交易实施情况的法律意见书》，具体

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次变动前，截至 2020 年 6 月 30 日，兰生股份的总股本为 420,642,288 股，

公司前十大股东持股情况如下：

序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例

1 上海兰生（集团）有限公司 220,658,920 52.46%

2 中央汇金资产管理有限责任公司 12,987,700 3.09%

3 李振宁 8,951,113 2.13%

4 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 6,214,518 1.48%

5 上海国盛（集团）有限公司 4,949,384 1.18%

6 香港中央结算有限公司 3,717,231 0.88%

7
富国基金－上海国盛（集团）有限公司－富国

基金光扬单一资产管理计划
3,200,000 0.76%

8
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交

易型开放式指数证券投资基金
2,881,191 0.68%

9 许世甫 2,855,500 0.68%

10
天弘基金－东兴证券股份有限公司－天弘基金

弘兴单一资产管理计划
2,532,000 0.60%

  合计 268,947,557 63.94%

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后，兰生股份的总股本为 535,920,895 股，公司前十大股东持股情

况如下：

序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例

1 上海兰生（集团）有限公司 220,658,920 41.17%

2 东浩兰生（集团）有限公司 115,278,607 21.51%

3 中央汇金资产管理有限责任公司 12,987,700 2.42%

4 李振宁 8,953,709 1.67%

5 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 6,214,518 1.16%

6 上海国盛（集团）有限公司 4,815,000 0.90%

7 香港中央结算有限公司 3,249,387 0.61%

8
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交

易型开放式指数证券投资基金
3,168,791 0.59%

9 上海埃森化工有限公司 2,865,300 0.53%

10 许世甫 2,855,500 0.53%

  合计 381,047,432 71.09%

（三）本次发行对上市公司控制权的影响

本次交易前后，上市公司的实际控制法人均为东浩兰生集团，本次交易不会

导致上市公司控制权变更。

四、公司股本结构变动表

公司本次发行股份购买资产实施后，公司新增 115,278,607 股有限售条件的

流通股。公司的股本结构变化如下表所示：

项目
本次重组前 本次重组后

股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）

一、有限售条件流

通股
0  0.00 115,278,607 21.51

二、无限售条件流

通股
420,642,288 100.00 420,642,288 78.49

合计 420,642,288 100.00 535,920,895 100.00

五、管理层讨论和分析

本次重大资产重组对公司股权结构、财务状况、盈利能力及公司治理情况等

有积极影响，请参见《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现

金购买资产暨关联交易报告书（四次修订稿）》。

六、本次新增股份发行上市的相关机构

（一）独立财务顾问

机构名称：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

注册地址：上海市广东路 689 号

电话：021-23219000

传真：021-63411627

经办人：武苗、张刚、赵天行、邓欣、钟祝可、江国荣

（二）法律顾问

机构名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所

事务所负责人：韩丽梅

注册地址：飞虹路 360 弄 9 号 3608M、3609M 室

电话：86 21 31359919

传真：86 21 31359929

经办人：杜恩、邹红黎、张文亮、朱佩雨

（三）审计机构

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：张晓荣

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

电话：021-52920000

传真：021-52921369

经办人：张晓荣、卫朝华

（四）评估机构

机构名称：上海东洲资产评估有限公司

法定代表人：王小敏

注册地址：上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路 8 号 401 室

电话：021-5240-2166

传真：021-6225-2086

经办人：於隽蓉、任舒宁

七、备查文件

1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字

(2020)第 8365 号）；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

3、上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨

关联交易之实施情况报告书；

4、海通证券股份有限公司关于上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行

股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见；

5、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海兰生股份有限公司重大资产

置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之交易实施情况的法律意见书。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2020 年 11 月 5 日