1

证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升        公告编号：临 2021-008

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、高管集中竞价

减持股份数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、高管常怀春先

生持有公司股份 53.8 万股，占总股本的 0.0331%；董事、高管董岩先生持有公

司股份 48.42 万股，占总股本的 0.0298%；董事、高管高景宏先生持有公司股份

43.04 万股，占总股本的 0.0265%；高管潘得胜先生持有公司股份 43.04 万股，

占总股本的 0.0265%；高管张新生先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本的

0.0265%；高管庄光山先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本的 0.0265%；高

管于富红先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本的 0.0265%；高管张杰先生持

有公司股份 9.2646 万股，占总股本的 0.0057%；高管高文军先生持有公司股份

18.83 万股，占总股本的 0.0116%。

 集中竞价减持计划的进展情况

公司于2021年1月7日披露了 《山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、高管

集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-002）。 在减持公告披露之日起

15个交易日后的六个月内（2021年1月28日～2021年7月26日）（窗口期不减持），

在符合上市公司董监高减持规定的前提下，常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、

潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生、张杰先生、高文军先生计

划通过集中竞价方式分别减持其持有的公司无限售流通股不超过13.45万股、

12.105万股、10.76万股、10.76万股、10.76万股、10.76万股、10.76万股、2.316

万股、4.70万股，占公司总股本比例分别为0.0083%、0.0074%、0.0066%、0.0066%、

0.0066%、0.0066%、0.0066%、0.0014%、0.0029%，占各自持有公司股份25%。

截止2021年2月19日，常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、潘得胜先生、

张新生先生、庄光山先生、于富红先生、张杰先生、高文军先生通过集中竞价方

式分别减持6.8万股、6.3万股、5.45万股、5.4万股、 5.4万股、 5.4万股、5.4

万股、 1.17万股、2.4万股，分别占公司股份总数的比例为0.0042%、0.0039%、

0.0034%、 0.0033%、0.0033%、0.0033 %、0.0033%、 0.0007%、0.0015%，本次

减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

常怀春 董事、监事、高级管理人员 538,000 0.0331% 其他方式取得：538,000 股

董岩 董事、监事、高级管理人员 484,200 0.0298% 其他方式取得：484,200 股

高景宏 董事、监事、高级管理人员 430,400 0.0265% 其他方式取得：430,400 股

潘得胜 董事、监事、高级管理人员 430,400 0.0265% 其他方式取得：430,400 股

张新生 董事、监事、高级管理人员 430,400 0.0265% 其他方式取得：430,400 股

庄光山 董事、监事、高级管理人员 430,400 0.0265% 其他方式取得：430,400 股

于富红 董事、监事、高级管理人员 430,400 0.0265% 其他方式取得：430,400 股

张杰 董事、监事、高级管理人员 92,646 0.0057% 其他方式取得：92,646 股

高文军 董事、监事、高级管理人员 188,300 0.0116% 其他方式取得：188,300 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名

称

减持数

量（股）

减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格

区间（元/

股）

减持总金

额（元）

当前持

股数量

（股）

当前持

股比例

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次股份减持系董事、高管自身资金需求，不会对公司治理结构及持续经营

产生影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

（五）本所要求的其他事项

无

常怀春 68,000 0.0042%
2021/2/2 ～

2021/2/19

集中竞

价交易

43.70

-48.90
3,093,600 470,000 0.0289%

董岩 63,000 0.0039%
2021/2/5 ～

2021/2/19

集中竞

价交易

46.18

-50.00
2,986,440 421,200 0.0259%

高景宏 54,500 0.0034%
2021/2/3 ～

2021/2/19

集中竞

价交易

44.45

-51.80
2,585,391 375,900 0.0231%

潘得胜 54,000 0.0033%
2021/2/5 ～

2021/2/18

集中竞

价交易

46.68

-50.68
2,638,820 376,400 0.0231%

张新生 54,000 0.0033%
2021/2/3 ～

2021/2/19

集中竞

价交易

45.50

-51.50
2,580,800 376,400 0.0231%

庄光山 54,000 0.0033%
2021/2/3 ～

2021/2/18

集中竞

价交易

45.22

-51.10
2,561,300 376,400 0.0231%

于富红 54,000 0.0033%
2021/2/18

～2021/2/19

集中竞

价交易

48.59

-50.63
2,698,088 376,400 0.0231%

张杰 11,700 0.0007%
2021/2/19

～2021/2/19

集中竞

价交易

48.30

-48.30
565,110 80,946 0.005%

高文军 24,000 0.0015%
2021/2/8 ～

2021/2/19

集中竞

价交易

46.70

-49.00
1,155,800 164,300 0.0101%

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

截止本公告披露日，上述董事、高管减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，

将根据市场情况、股价等因素选择是否继续实施以及是否按期实施减持计划，存

在一定不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

（三）其他风险

无

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2021 年 2 月 20 日