股票代码：600387          股票简称：ST 海越         公告编号：临 2023-055

海越能源集团股份有限公司

关于择机出售股票资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易或大

宗交易的方式择机减持公司目前持有的浙江华康药业股份有限公司（以下简称“华

康股份”）剩余股票。

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，公司减持所持华康股份股

票时，将严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

●本次交易无需提交公司股东大会审议通过。

一、交易概述

为促进股东价值最大化，合理配置公司资产结构，公司于 2022 年 9 月 27 日至

2023 年 3 月 24 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，出售华康股

份的股票，累计出售 3,434,641 股，占其总股本比例的 1.50%。成交均价为 29.19

元/股，累计成交金额为 10,027.42 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次出售后，公司还持有华康股份股票 478,499 股，占其总股本比例的 0.21%。具

体内容请参见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所披露的《海越能源关于出

售股票资产的进展公告》（公告编号：临 2023-015）。

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议并一致通过

了《关于择机减持浙江华康药业股份有限公司剩余股票的议案》，授权董事长在董

事会批准之日起 6 个月内择机减持华康股份全部股票。本次交易不构成关联交易，

不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议通过。

二、交易标的基本情况

企业名称：浙江华康药业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

注册地址：浙江省开化县华埠镇华工路 18 号

法定代表人：陈德水

注册资本：22845.76 万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生

产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）

(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2023 年 3 月 31 日，华康股份总资产为 454,194.90 万元，净资产为

274,584.45 万元，2023 年 3 月 31 日实现营业收入 65,033.42 万元，净利润

9,003.32 万元。

截至目前，公司持有华康股份股票 47.85 万股，占其总股本比例的 0.21%。

三、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提

高公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同

时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。

后续公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，依照实际出售的进

展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日