证券代码：600289            证券简称：*ST 信通           公告编号：临 2020-196

亿阳信通股份有限公司

关于公司实际控制人发生变更的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司实际控制人变更情况

由于大连万怡投资有限公司已取得亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）

的控股股东亿阳集团股份有限公司51%股权，公司实际控制人已变更为大连和升控

股集团有限公司董事长王文锋。按照《上市公司收购管理办法》相关要求，公司

将于3个交易日内披露关于公司股东权益变动的提示性公告。

二、相关风险提示

1、公司主营业务风险

公司主营业务受亿阳集团债务诉讼的影响，包括基本户在内的多个银行账户

被司法冻结，部分业务投标受到很大影响，新签约合同额下降。由于业务发展受

到影响，研发能力损失较大，新业务拓展处于缓慢停滞状态。目前公司进行了组

织架构和激励政策上的调整，员工积极性有所提高。万怡投资正设法提供支持，

为公司招投标工作铺平道路。但如果营业收入继续下降，公司将面临主营业务继

续亏损的风险。

2、亿阳集团重整计划草案执行的不确定性风险

根据《破产法》第九十三条规定，重整计划草案执行期间，如亿阳集团不能

执行或者不执行重整计划草案，其仍存在被宣告破产清算的风险。

3、公司被中国证监会立案调查，可能存在触及重大违法强制退市的情形

2017年12月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《调查通知书》（编号：黑调查字[2017]26号），因公司涉嫌违反证券法律法规，

根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调

查。截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司正积极配合中国证监会

的调查工作。

如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚，且根据行政处罚决定认

定的事实触及了《重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，

将面临重大违法退市风险。

4、公司暂停上市风险

公司2019年度财务报告被会计师出具了无法表示意见的审计报告，如果2020

年度财务报告继续被会计师出具无法表示意见的审计报告，公司股票存在暂停上

市的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊

登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日