证券代码：600146       证券简称：*ST 环球       公告编号：临-2021-011

商赢环球股份有限公司风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 1 月 14 日、1

月 15 日、1 月 18 日连续 3 个交易日涨停，股票价格波动较大。为提请投资者理

性投资，现将公司相关事项进行风险提示如下：

一、公司股票可能将被终止上市的风险提示

公司股票（股票简称：*ST环球，股票代码：600146）已连续 10 个交易日

（2021 年 1 月 5 日-1 月 18 日）收盘价格均低于股票面值（即人民币 1 元），根

据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。

公司正在努力稳定并改善公司经营的基本面，公司董事会将密切关注公司当前

股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性

看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。

二、公司主营业务盈利能力的风险提示

由于受疫情等因素影响，公司境外子公司经营受到较大冲击，公司控股子公

司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）在美国和萨尔瓦多的子

公司已全部停工，相关业务的开展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他股价敏感信息

公司于 2021 年 1 月 14 日、1 月 15 日分别披露了《关于实际控制人的关联

方增持公司股份计划的公告》（公告编号：临-2021-006）和《关于实际控制人

的关联方增持公司股份计划的补充公告》（公告编号：临-2021-008），为坚定

投资者对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，公司持股 5%以上的股东商

赢控股集团有限公司及公司实际控制人的关联方上海乐源资产管理有限公司、起

跑线企业发展（上海）有限公司（以下简称“起跑线公司”）拟自 2021 年 1 月

14 日起的未来 6 个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，拟增持不

少于公司已发行总股份的 5%且不超过 10%的股份。

截至本公告日，起跑线公司已通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增

持公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.11%。

四、相关风险提示

1、截至目前，环球星光三年业绩承诺期已结束，补偿金额较大，存在业绩

承诺补偿方无法按期足额补偿的风险。

2、截至本公告日，公司已收到本次终止重大资产重组交易对方之一Sino

Jasper Holding Ltd.(BVI)（以下简称“Sino Jasper”）返还的定金总计

16,450,321.88 美元，剩余 21,408,678.12 美元定金尚未返还。就此公司与

SinoJasper积极沟通，督促其按《承诺函》中的约定履行还款义务并尽快支付逾

期款项。SinoJasper方面表示目前由于受新冠疫情影响，其下属公司经营情况和

资金安排受到较大影响，故而出现了逾期情形，在其营运恢复正常后愿意遵守之

前承诺继续履约。后续公司将密切关注SinoJasper的履约情况，并根据情况在必

要时启动对kellwood项目定金追讨的相关法律程序。在公司尚未实际收到交易对

方返还的全部定金之前，定金无法全额收回的风险客观存在。敬请广大投资者注

意投资风险。

3、截至本公告日，公司全资孙公司商赢盛世电子商务(上海)有限公司已收

到杭州昆润房地产开发有限公司（以下简称“杭州昆润公司”）返还的购房款人

民币 47,074,640.00 元，剩余购房款共计人民币 163,000,000.00 元未返还。公

司一直在积极与杭州昆润公司保持密切联络，督促其尽快偿还剩余购房款。同时，

公司已委托上海潘登律师事务所向杭州市中级人民法院提起诉讼，拟通过司法强

制手段督促其尽快履行还款义务，维护上市公司及全体股东的合法权益。在公司

尚未实际收到交易对方返还的全部款项之前，已付购房款无法全额收回的风险客

观存在。敬请广大投资者注意投资风险。

4、2019 年 10 月 12 日，公司收到香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香

港汇丰”）发来的《催款函》，要求公司控股子公司环球星光及其下属公司偿还

全部贷款，同时，要求公司作为担保方承担担保义务立即偿付债务。目前，公司

已与香港汇丰签署了《调解协议》，公司将根据协议的约定通过多种渠道和方式

（包括但不限于DAI资产出售回款等）逐步地分期履行还款义务。

本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司发布

的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法

规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021 年 1 月 19 日