证券代码：300696         证券简称：爱乐达          公告编号：2021-060

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于高级管理人员减持计划减持数量过半

暨提前终止减持计划的公告

信息披露义务人魏雪松、汪琦、马青凤、李顺保证向本公司提供的信息内容真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于高级管理人员减持计划时间届满

及未来减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-038），公司高级管理人员魏

雪松先生、汪琦先生、马青凤女士、李顺先生自预披露公告披露之日起15个交易

日后的六个月内以二级市场集中竞价方式减持本公司股份合计不超过363,080股。

公司于2021年9月1日收到高级管理人员魏雪松先生、汪琦先生、马青凤女士

出具的《关于股份减持计划减持数量过半及提前终止减持计划的告知函》、李顺

先生出具的《关于股份减持计划进展情况及提前终止减持计划的告知函》。截止

本公告日，前述高管人员合计减持362,788股，现将其股份减持计划实施情况披

露如下：

一、股东减持情况

1、减持股份情况

股东姓名 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持数量占

总股本的比例

魏雪松 集中竞价

2021 年 8 月 30 日 54.9900 91,000 0.0372%

2021 年 8 月 31 日 54.7082 54,844 0.0224%

合计 145,844 0.0596%

汪琦 集中竞价 2021 年 7 月 12 日 44.1230 54,544 0.0223%

2021 年 8 月 30 日 54.4300 300 0.0001%

2021 年 8 月 30 日 54.9900 124,300 0.0509%

合计 179,144 0.0733%

马青凤 集中竞价

2021 年 7 月 16 日 42.04 2,000  0.0008%

2021 年 8 月 30 日 54.50 2,800  0.0011%

合计 4,800 0.0020%

李顺 集中竞价

2021 年 7 月 8 日 45.0500 4,000 0.0016%

2021 年 7 月 16 日 42.2050 8,000 0.0033%

2021 年 8 月 24 日 51.3893 10,800 0.0044%

2021 年 8 月 30 日 54.9900 10,200 0.0042%

合计 33,000 0.0135%

注：公司 2020 年年度权益分派于 2021 年 5 月 27 日实施完毕，发生资本公积金转

增股本，总股本由 178,770,000 股变更为 232,401,000 股。公司于 2021 年 6 月 28 日回

购注销 5,850 股限制性股票，总股本由 232,401,000 股变更为 232,395,150 股。公司向

特定对象发行的股票 11,901,928 股已于 2021 年 8 月 23 日在深圳证券交易所创业板上

市，总股本由 232,395,150 股变更为 244,297,078 股，减持数量占公司总股本比例均按

总股本 244,297,078 股计算。

2、减持前后持股情况

股东

姓名
股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

魏雪松

合计持有股份 683,415 0.2797% 537,571 0.2200%

其中：有限售条件股份 87,750 0.0359% 87,750 0.0359%

      无限售条件股份 595,665 0.2438% 449,821 0.1841%

汪琦
合计持有股份 716,625 0.2933% 537,481 0.2200%

其中：有限售条件股份 87,750 0.0359% 87,750 0.0359%

股东

姓名
股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

      无限售条件股份 628,875 0.2574% 449,731 0.1841%

马青凤

合计持有股份 106,343 0.0435% 101,543 0.0416%

其中：有限售条件股份 29,250 0.0120% 29,250 0.0120%

      无限售条件股份 77,093 0.0316% 72,293 0.0296%

李顺

合计持有股份 43,436 0.0178% 43,436 0.0178%

其中：有限售条件股份 201,603 0.0825% 168,603 0.0690%

      无限售条件股份 245,039 0.1003% 212,039 0.0868%

注：公司2020年年度权益分派于2021年5月27日实施完毕，发生资本公积金转增股

本，总股本由178,770,000股变更为232,401,000股。公司于2021年6月28日回购注销

5,850股限制性股票，总股本由232,401,000股变更为232,395,150股。公司向特定对象

发行的股票11,901,928股已于2021年8月23日在深圳证券交易所创业板上市，总股本由

232,395,150股变更为244,297,078股，减持前后持股比例均按总股本244,297,078股计

算。

二、其他情况说明

1、本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求，不

存在违法违规情况。

2、本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。信息披

露义务人在减持期间严格履行了减持承诺，不存在违背相关承诺的行为。

3、本次减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东，本次减持不会导致

公司控制权发生变更，不会导致公司基本面发生变化，不会对公司的持续性经营

产生影响。

三、备查文件

1、《关于股份减持计划减持数量过半及提前终止减持计划的告知函》；

2、《关于股份减持计划进展情况及提前终止减持计划的告知函》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2021年9月1日