证券代码：300656          证券简称：民德电子      公告编号：2020-071

深圳市民德电子科技股份有限公司

股票交易异常波动的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票

交易价格连续三个交易日内（2020 年 11 月 2 日至 11 月 4 日）收盘价格涨幅偏

离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，

属于股票交易异常波动。公司已于 2020 年 11 月 4 日发布了《股票交易异常波动

公告》（公告编号：2020-070），本公告补充做如下风险提示：

1、公司股票交易价格连续三个交易日内（2020 年 11 月 2 日至 11 月 4 日）

收盘价格累计涨幅为 31.23％，短期涨幅较大。截至 2020 年 11 月 4 日，根据中

证指数有限公司发布的公司滚动市盈率为 106.55 倍，公司所处的“计算机、通

信和其他电子设备制造业”行业最近一个月平均滚动市盈率为 47.37 倍，高于行

业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

2、2020 年 7 月 24 日公司在巨潮资讯网披露了《关于增资参股浙江晶睿电

子科技有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2020-047），2020 年 8 月 26 日

公司在巨潮资讯网披露了《关于投资浙江晶睿电子科技有限公司的进展暨完成工

商变更登记的公告》（公告编号：2020-052），公司向浙江晶睿电子科技有限公司

（以下简称“浙江晶睿公司”）增资 9,000 万元，公司持有其 29.0323%股权，本

次投资事项的主要交割事宜已完成。

浙江晶睿公司主营业务为 6、8、12 英寸高性能硅外延片的研发、制造和销

售，并同时开展硅基 GaN 和 SiC 外延的研发和小批量生产。晶睿电子项目所在

地浙江丽水市政府给予该项目优厚政策支持，并已签署相关项目合作框架协议书

和投资意向书，目前浙江晶睿公司正与当地政府基金洽谈具体的投资协议。

晶睿电子项目的计划进度如下所示。目前晶睿电子项目正在按计划开展，浙

江晶睿公司尚未开展生产、销售等业务活动，预计本年度不会对本公司的经营业

绩产生较大影响。

时间 主要进展

2020 年 8-9 月 购置土地

2021 年 2-4 月 完成厂房建设及内装

2021 年 7-8 月 开始小批量生产

2021 年 12 月 全年购置并调试 10 台外延设备，预计年产销量达 12 万

片

2022 年 12 月
全年 10 台外延设备满产，并新增 10 台外延设备开始调

试出货，预计年产销量达 81 万片

2023 年 12 月 全年 20 台外延设备满产，预计年产销量达 108 万片

《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，

公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注

意风险。

特此公告！

深圳市民德电子科技股份有限公司

                                             董事会

                                        2020 年 11 月 4 日