证券代码：300587   证券简称：天铁股份   公告编号：2020-057

债券代码：123046   债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司

关于控股股东、实际控制人股份减持事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日在中国

证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持

的进展公告》（公告编号：2020-055）。为使广大投资者能够充分了解本次减持

的情况，现对部分内容进行补充说明，具体内容如下:

一、股东股份减持情况

股东姓名 减持方式 减持期间
减持均价

（元）

减持股数

（股）

减持比例

（占总股本）

王美雨

集中竞价

2020 年 3月 3日 17.85 100 0.0001%

2020 年 3月 5日 17.571 899,000 0.4947%

2020 年 3月 6日 17.765 438,500 0.2413%

2020 年 3月 11 日 17.158 277,100 0.1525%

2020 年 3月 17 日 16.637 116,600 0.0642%

2020 年 3月 18 日 16.717 85,800 0.0472%

大宗交易

2020 年 3月 13 日  14.89 672,000 0.3698%

2020 年 3月 23 日 14.58 1,710,000 0.9410%

2020 年 3月 24 日 14.25 1,240,000 0.6824%

合计 5,439,100 2.9932%

除上述补充外，原公告其他内容保持不变。

特此公告

                                  浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                            2020 年 5 月 29 日