证券代码：300551        证券简称：古鳌科技       公告编号：2020-110

上海古鳌电子科技股份有限公司

 关于向特定对象发行股票认购对象承诺延长锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向上

海岩迪投资管理有限公司（以下简称“岩迪投资”）、深圳七十镱金融信息服务

有限公司（以下简称“七十镱金融”）及上海世基投资顾问有限公司（以下简称

“世基投资”）在内的三名特定对象发行股份不超过 33,936,649 股（含 33,936,649

股，预计占公司本次非公开发行前总股本的 16.74%）（以下简称“本次发行”），

募集资金总额不超过 45,000 万元。岩迪投资、七十镱金融、世基投资认购的本

次发行的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，相关具体内容详见公

司于 2020 年 6 月 20 日披露的《上海古鳌电子科技股份有限公司创业板非公开发

行 A 股股票预案（修订稿）》。

本公司近日收到岩迪投资、七十镱金融及世基投资分别出具的《关于自愿延

长锁定期的承诺》，基于对本公司向金融科技及金融信息服务领域战略转型发展

的认可，上述三家公司愿为本公司的未来发展提供长期支持。因此，在前述基础

上，上述三家公司均自愿追加承诺如下：本公司所认购的本次发行的股份自本次

发行结束之日起 36 个月内不得转让。

本次发行事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会

同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日