证券代码：300230         证券简称：永利股份      公告编号：2020-007

上海永利带业股份有限公司

关于公司持股 5%以上股东

减持股份暨权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公

司持股 5%以上股东、董事黄晓东先生提交的《简式权益变动报告书》。2020 年 2

月 6 日，黄晓东先生通过大宗交易系统减持公司股份 341,750 股，占公司总股本

的 0.0419%。权益变动的具体情况如下：

一、股东本次权益变动的情况

本次权益变动前，黄晓东先生持有公司股份 26,134,844 股，占公司总股本的

12.7660%。自 2015 年 6 月 24 日披露《简式权益变动报告书》后至 2020 年 2 月

6日期间，黄晓东先生于 2015 年 7月 8 日至 2015 年 7月 9 日增持公司股份 85,716

股，持股比例增加 0.0419%；公司 2016 年实施非公开发行股份，公司总股本增

加，黄晓东先生的持股比例被动稀释了 2.3994%；2017 年 11 月 15 日至 2017 年

11 月 17 日，黄晓东先生增持公司股份 157,600 股，持股比例增加 0.0348%；2019

年 1 月 11 日至 2020 年 2 月 6 日，黄晓东先生减持公司股份共计 21,852,050 股，

持股比例减少 2.6773%。综上所述，黄晓东先生持股比例累计减少 5.0000%。

（一）2015 年 7 月增持股份情况

1、增持股份情况

股东名称 增持方式 增持期间 增持均价（元/股） 增持股数（股） 增持比例

黄晓东
竞价交易 2015 年 7 月 8 日 10.68 21,116 0.0103%

竞价交易 2015 年 7 月 9 日 10.82 64,600 0.0316%

合计 — — — 85,716 0.0419%

2、增持前后持股情况

证券账户

名称

增持前 增持后

变动幅度
股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）

黄晓东 26,134,844 12.7660% 26,220,560 12.8078% 0.0419%

（二）非公开发行股份导致持股比例被动稀释情况

公司非公开发行新增股份 47,192,559 股于 2016 年 8 月 23 日上市，公司总股

本由 204,722,886 股增加至 251,915,445 股。黄晓东先生未认购新增股份，其持股

比例及变动情况如下：

证券账户

名称

发行前 发行后

变动幅度
股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）

黄晓东 26,220,560 12.8078% 26,220,560 10.4085% -2.3994%

（三）2017 年 11 月增持股份情况

公司于 2017 年 6 月 9 日实施完成 2016 年年度权益分派方案，以资本公积金

向全体股东每 10 股转增 8 股，公司总股本由 251,915,445 股增加至 453,447,801

股；其中，黄晓东先生持有的股份由 26,220,560 股增加至 47,197,008 股，持股比

例为 10.4085%。黄晓东先生于 2017 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 17 日增持股

份 157,600 股，具体情况如下：

1、增持股份情况

股东名称 增持方式 增持期间 增持均价（元/股） 增持股数（股） 增持比例

黄晓东
竞价交易 2017 年 11 月 15 日 13.86 101,800 0.0225%

竞价交易 2017 年 11 月 17 日 13.53 55,800 0.0123%

合  计 — — — 157,600 0.0348%

2、增持前后持股情况

证券账户

名称

增持前 增持后

变动幅度
股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）

黄晓东 47,197,008 10.4085% 47,354,608 10.4432% 0.0348%

（四）减持股份情况

公司于 2018 年 6 月 1 日实施完成 2017 年度权益分派方案，以资本公积金向

全体股东每 10 股转增 8 股，公司总股本由 453,447,801 股增加至 816,206,041 股；

其中，黄晓东先生持有的股份由 47,354,608 股增加至 85,238,294 股，持股比例为

10.4432%。黄晓东先生于 2019 年 1 月 11 日至 2020 年 2 月 6 日共计减持股份

21,852,050 股，具体情况如下：

1、减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例

黄晓东

大宗交易 2019 年 1 月 11日 4.62 5,900,000 0.7229%

大宗交易 2019 年 1 月 14 日 4.66 5,490,000 0.6726%

大宗交易 2019 年 2 月 13 日 4.53 3,610,000 0.4423%

大宗交易 2019 年 2 月 14 日 4.60 950,000 0.1164%

大宗交易 2020 年 1 月 7 日 4.28 5,560,300 0.6812%

大宗交易 2020 年 2 月 6 日 4.82 341,750 0.0419%

合计 — — — 21,852,050 2.6773%

2、减持前后持股情况

证券账户

名称

减持前 减持后

变动幅度
股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）

黄晓东 85,238,294 10.4432% 63,386,244 7.7660% -2.6773%

二、股东持股情况

截至本公告披露日，黄晓东先生持有永利股份 63,386,244 股，占上市公司总

股本的 7.7660%。具体情况如下：

证券账户名称 股份性质 股数（股） 占总股本比例（%）

黄晓东
无限售流通股 11,420,024 1.3992%

高管锁定股 51,966,220 6.3668%

合计 — 63,386,244 7.7660%

注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。

三、其他相关说明

1、黄晓东先生减持股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2、黄晓东先生减持股份未违反股东作出的相关承诺。

3、黄晓东先生不属于公司的实际控制人，本次股份变动不会对公司的治理

结构和持续经营产生影响。本次减持后，其持有公司股份比例为 7.7660%，仍是

公司持股 5%以上的股东。

4、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、备查文件

1、《简式权益变动报告书》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

                                            董事会

                                               2020 年 2 月 7 日

http://www.cninfo.com.cn/