证券代码：300167         证券简称：迪威迅          公告编号：2020-025

深圳市迪威迅股份有限公司

关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

 一、公司股票可能被暂停上市的原因

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度、2018 年度连

续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》第 13.1.1 条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年

的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所

可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019 年度经审计的净利润仍为负值，

深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

 二、公司股票停牌安排及暂停上市决定

若公司 2019 年度审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》13.1.6 条规定，公司股票将于公司披露 2019 年年度报告之

日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市

的决定。

 三、公司董事会已经和将要采取的工作措施

公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效：

1、新型园区建设方面，公司将继续聚焦于建设运营智慧化新型园区业务方

向，提供园区规划、设计、建设和运营等服务。依托信息基础设施，建设园区管

理平台。以该平台为载体，不但可以大量节约运维、管理人员，提高事务的沟通、

处理效率，而且可以创新经营模式，通过满足不同用户的诉求，实现园区，落户

企业和公司的可持续的共赢发展模式。公司园区服务业务以独特的定位和优秀的

口碑赢得了越来越多的用户的信任，预计会有长足的发展。

    2、智慧化服务方面，公司目前已经在金融、证券市场树立了良好的市场形

象及口碑，未来将在更多的产业方向上持续研发投入，以市场为导向，加强科技、

强化产品，形成品质服务,实现服务价值的有效传递与持续交付。公司在前期技

术储备和市场调研的基础上，将逐渐开拓智慧农业的市场，探索智慧农业平台的

更深层次的应用与合作。

3、公司于2020年2月28日披露了《2019年度业绩快报》，公司2019年度归属

于上市公司股东的净利润为2256.65万元（未经审计）。其中，公司对会计估计

进行了变更，预计该变更事项对公司2019年度的净利润影响数为548.92万元。

2019年度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1304.10万元。主要为：1、

本报告期公司以1860万出售公司持有的参股公司南京迪威视讯技术有限公司

16.17%的股权，该部分确认处置收益对非经常性损益的影响为1009.61万元。2、

公司本年度度确认的政府补助收益及其他对非经常性损益的影响为302.22万元。

以上数据未经会计师审计，敬请投资者注意投资风险。

四、其他事项

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连

续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的

风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证

券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股

票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股

票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易

所作出公司股票暂停上市的决定。

2、公司 2019 年度经营业绩的具体数据将在 2019 年年度报告中详细披露。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

投资者咨询方式：

电话：0755-26727722

传真：0755-26727234

电子邮箱：ir@dvision.cn

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 17 日