证券代码：300167         证券简称：迪威迅          公告编号：2020-004

深圳市迪威迅股份有限公司

关于控股股东减持计划完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日披露

了《关于控股股东被动减持公司股票的预披露公告》【2019-090 号】。任意连续

九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份

总数的 1%。详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

     一、减持计划实施情况

     1、本次减持情况说明

在上述减持计划期间发生的被动减持情况如下：

减持方式 减持区间 已减持数量（股） 剩余数量（股）

已减持数

量占总股

本比例

集中竞价 2019.7.11-2020.1.9 0 6004800 0%

    2、本次被动减持前后持股情况

本次被动减持前，北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）持

有公司股份 107,604,298 股，占公司股份总数的 35.84%。本次被动减持后，北

京安策持有公司股份 107,604,298 股，占公司股份总数的 35.84%。截止 2020 年

1月 9日，本次减持计划实施完毕。

3、在减持计划时间内未发生被动减持的原因

    公司于 2019 年 6月 1日披露了《关于控股股东所持公司股份被司法冻结的

公告》【2019-088 号】。自 2019 年 5 月 27 日开始，北京安策持有公司股份累

计被司法冻结的公司股份 107,604,298 股，占其持有公司股份总数的 100%，占公

司股份总数的 35.84%，公司股份处于司法冻结期间无法实施减持。

二、其他相关说明

     1、北京安策目前与债权方保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，包

括但不限于通过追加保证金、追加质押物或提前回购等措施应对平仓风险，保持

公司股权结构稳定，但不排除在司法冻结解除后北京安策所持公司股份遭遇被动

减持的可能。

2、公司将持续关注北京安策股权质押的后续进展情况，并根据相关规定及

时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

  深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

                                           2020 年 1 月 10 日