证券代码：300071            证券简称：华谊嘉信           公告编号：2020-224

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于公司股东被动减持计划实施完毕的公告

股东刘伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、公司控股股东本次被动减持背景

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、实际控制人被动减持股份

的预披露公告》（公告编号：2020-050），刘伟先生将自减持计划公告之日起

15个交易日之后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 13,427,728股

股，占公司总股本比例不超过 2.00%。

截至本公告披露日，刘伟先生所持公司股份已累计被动减持 7,873,988 股。

减持期限已到，本次被动减持计划实施完毕。

二、公司控股股东本次被动减持股份情况

序

号
股东名称 减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）
减持股数（股）

减持数量占总

股本的比例

1 刘伟 集中竞价 2020/3/31     2.38       786,766  0.1172%

2 刘伟 集中竞价 2020/4/2     2.34       865,123  0.1289%

3 刘伟 集中竞价 2020/4/3     2.36       705,811  0.1051%

4 刘伟 集中竞价 2020/4/7     2.35       587,327  0.0875%

5 刘伟 集中竞价 2020/4/8     2.79       491,415  0.0732%

6 刘伟 集中竞价 2020/4/9     3.07       414,807  0.0618%

7 刘伟 集中竞价 2020/4/10     3.38       352,483  0.0525%

8 刘伟 集中竞价 2020/4/14     2.37       302,080  0.0450%

9 刘伟 集中竞价 2020/4/15     2.35       259,912  0.0387%

10 刘伟 集中竞价 2020/4/16     2.32       224,699  0.0335%

11 刘伟 集中竞价 2020/4/17     2.32       195,023  0.0290%

12 刘伟 集中竞价 2020/4/20     2.24       169,940  0.0253%

13 刘伟 集中竞价 2020/4/21     2.26       148,517  0.0221%

14 刘伟 集中竞价 2020/4/22     2.29       130,150  0.0194%

15 刘伟 集中竞价 2020/4/23     2.31       114,321  0.0170%

16 刘伟 集中竞价 2020/4/24     2.25       100,632  0.0150%

17 刘伟 集中竞价 2020/4/27     2.21        88,748  0.0132%

18 刘伟 集中竞价 2020/4/28     2.32        78,396  0.0117%

19 刘伟 集中竞价 2020/4/29     2.24        69,353  0.0103%

20 刘伟 集中竞价 2020/4/30     2.26        61,433  0.0092%

21 刘伟 集中竞价 2020/5/6     2.27        54,479  0.0081%

22 刘伟 集中竞价 2020/5/7     2.30        48,361  0.0072%

23 刘伟 集中竞价 2020/5/8     2.28        42,969  0.0064%

24 刘伟 集中竞价 2020/5/11     2.33        38,208  0.0057%

25 刘伟 集中竞价 2020/5/12     2.24        33,999  0.0051%

26 刘伟 集中竞价 2020/5/13     2.21        30,273  0.0045%

27 刘伟 集中竞价 2020/5/14     2.24        26,971  0.0040%

28 刘伟 集中竞价 2020/5/15     2.23        24,040  0.0036%

29 刘伟 集中竞价 2020/5/18     2.25        21,438  0.0032%

30 刘伟 集中竞价 2020/5/19     2.21        19,125  0.0028%

31 刘伟 集中竞价 2020/5/20     2.21        15,236  0.0023%

32 刘伟 集中竞价 2020/5/21     2.16        17,068  0.0025%

33 刘伟 集中竞价 2020/5/22     2.03        13,605  0.0020%

34 刘伟 集中竞价 2020/5/25     2.06        12,152  0.0018%

35 刘伟 集中竞价 2020/5/26     2.10        10,857  0.0016%

36 刘伟 集中竞价 2020/5/27     2.15         9,701  0.0014%

37 刘伟 集中竞价 2020/5/28     2.12         8,670  0.0013%

38 刘伟 集中竞价 2020/5/29     2.19         7,750  0.0012%

39 刘伟 集中竞价 2020/6/1     2.25         6,929  0.0010%

40 刘伟 集中竞价 2020/6/2     2.28        13,181  0.0020%

41 刘伟 集中竞价 2020/6/3     2.26        11,780  0.0018%

42 刘伟 集中竞价 2020/6/4     2.27        10,531  0.0016%

43 刘伟 集中竞价 2020/6/5     2.32         9,416  0.0014%

44 刘伟 集中竞价 2020/6/8     2.38         8,421  0.0013%

45 刘伟 集中竞价 2020/6/9     2.40         7,532  0.0011%

46 刘伟 集中竞价 2020/6/10     2.39         6,737  0.0010%

47 刘伟 集中竞价 2020/6/11     2.36         6,028  0.0009%

48 刘伟 集中竞价 2020/6/12     2.30         5,393  0.0008%

49 刘伟 集中竞价 2020/6/15     2.35         4,826  0.0007%

50 刘伟 集中竞价 2020/6/16     2.38         4,319  0.0006%

51 刘伟 集中竞价 2020/6/17     2.32         3,866  0.0006%

52 刘伟 集中竞价 2020/6/18     2.42         3,460  0.0005%

53 刘伟 集中竞价 2020/6/19     2.33         3,097  0.0005%

54 刘伟 集中竞价 2020/6/22     2.33         2,772  0.0004%

55 刘伟 集中竞价 2020/6/23     2.38         2,482  0.0004%

56 刘伟 集中竞价 2020/6/24     2.22         2,222  0.0003%

57 刘伟 集中竞价 2020/6/29     2.17        84,233  0.0125%

58 刘伟 集中竞价 2020/6/30     2.19        74,950  0.0112%

59 刘伟 集中竞价 2020/7/1     2.18       156,133  0.0233%

60 刘伟 集中竞价 2020/7/2     2.18       210,363  0.0313%

61 刘伟 集中竞价 2020/7/3     2.24       185,812  0.0277%

62 刘伟 集中竞价 2020/7/6     2.36       222,790  0.0332%

63 刘伟 集中竞价 2020/7/7     2.40       244,877  0.0365%

 合计 — 7,873,988 1.173%

三、股东被动减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

股数（股）
占公司总股

本比例
股数（股）

占公司总股

本比例

刘伟
直接持有公司

股份数量
155,342,680 23.14% 107,173,982 15.96%

四、其他情况说明

1、本次减持股份为质权人对刘伟先生质押的部分股份进行违约处置导致的

被动减持。目前公司生产经营情况正常，本次被动减持不会对公司经营产生直接

影响。

2、公司于2020年9月4日于巨潮资讯网上披露《关于持股5%以上股东被动减

持股份的预披露公告》（公告编号：2020-190），由于刘伟先生向深圳前海新富资

本管理集团有限公司借贷未能如期归还，债权人启动违约处置流程，其所持

11,855,400股股票（占公司总股份数约1.77%）被深圳市中级人民法院出具裁定

书，裁定因强制变现的需要，并将股份冻结状态调整后的股份数由证券公司以市

价强制卖出。目前已卖出1,389,900股。

由于刘伟先生向深圳前海新富资本管理集团有限公司借贷未能如期归还，债

权人启动违约处置流程，其所持2,834,248股股票（占公司总股份数约0.42%）被

深圳市中级人民法院出具裁定书，裁定因强制变现的需要，将股份冻结状态调整

后的股份数由证券公司以市价强制卖出。目前已卖出183股。

3、公司已督促相关方严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规

定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

施细则》等相关法律法规的规定，依法依规减持公司股份。

4、公司已于2020年10月9日在巨潮资讯网披露了《关于权益变动的提示性公

告》（公告编号：2020-221），刘伟先生所持的公司股票的表决权将被委托给杭

州福石资产管理有限公司，公司第一大股东变更为福石资产、实际控制人变更为

福石资产的实际控制人陈永亮。

5 、 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息

为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 9 日