证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信           公告编号：2020-010

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于公司控股股东所持部分公司股票被动减持

比例达到 1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉

信”）近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司了解到，控股股

东刘伟先生所持公司股份自 2019 年 12 月 5日至 2020 年 1 月 14日已通过集中竞

价的方式被动减持 6,710,864 股，占公司总股本的 1.00%。具体情况如下：

一、公司控股股东本次被动减持股份情况

股东名

称
减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持数量占总股本的

比例

刘伟 集中竞价 2019/12/5 2.31 526,148 0.080%

刘伟 集中竞价 2019/12/6 2.32 335,374 0.050%

刘伟 集中竞价 2019/12/9 2.36 1,011,423 0.150%

刘伟 集中竞价 2019/12/10 2.34 926,418 0.140%

刘伟 集中竞价 2019/12/11 2.43 806,664 0.120%

刘伟 集中竞价 2019/12/12 2.38 521,247 0.080%

刘伟 集中竞价 2019/12/13 2.42 339,649 0.050%

刘伟 集中竞价 2019/12/16 2.4 510,551 0.080%

刘伟 集中竞价 2019/12/17 2.45 415,183 0.060%

刘伟 集中竞价 2019/12/18 2.51 328,501 0.050%

刘伟 集中竞价 2019/12/19 2.78 252,094 0.040%

刘伟 集中竞价 2019/12/20 2.77 167,005 0.020%

刘伟 集中竞价 2019/12/23 2.69 156,031 0.020%

刘伟 集中竞价 2019/12/24 2.59 116,204 0.020%

刘伟 集中竞价 2019/12/25 2.62 85,836 0.010%

刘伟 集中竞价 2019/12/27 2.78 62,637 0.010%

刘伟 集中竞价 2019/12/30 2.68 45,589 0.010%

刘伟 集中竞价 2019/12/31 2.71 30,444 0.000%

刘伟 集中竞价 2020/1/2 2.87 20,340 0.000%

刘伟 集中竞价 2020/1/3 2.86 13,594 0.000%

刘伟 集中竞价 2020/1/6 2.87 11,511 0.000%

刘伟 集中竞价 2020/1/7 2.85 9,250 0.001%

刘伟 集中竞价 2020/1/8 2.83 7,180 0.001%

刘伟 集中竞价 2020/1/9 2.80 4,965 0.001%

刘伟 集中竞价 2020/1/10 2.77 3,320 0.000%

刘伟 集中竞价 2020/1/13 2.66 2,221 0.000%

刘伟 集中竞价 2020/1/14 2.61 1,485 0.000%

合计 6,710,864 1.000%

二、股东本次被动减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占公司总股

本比例
股数（股）

占公司总股

本比例

刘伟

直接持有

公司股份

数量

162,122,664 24.15% 155,411,800 23.15%

三、其他情况说明

1、本次减持股份为质权人对控股股东刘伟先生质押的部分股份进行违约处

置导致的被动减持。目前公司生产经营情况正常，本次被动减持不会对公司经营

产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。

2、刘伟先生本次被动减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，但本

次被动减持计划因债权人的原因无法按照减持细则的约定在预披露十五个交易

日后进行减持。

3、公司于2019年12月3日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及实际控制

人所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号：

2019-156），控股股东刘伟先生拟被动减持股份数量不超过6,780,000股，占公司

总股本比例1.01%。目前被动减持计划还在实施中。

   4、公司将持续关注控股股东及实际控制人刘伟先生减持计划的后续实施情

况，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为

准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2020年1月15日