证券代码：002837            证券简称：英维克            公告编号：2020-062

深圳市英维克科技股份有限公司

关于部分董监高减持计划期限届满的公告

公司董事韦立川先生，董事、副总经理、董事会秘书欧贤华先生，董事、财务总监

方天亮先生，监事会主席刘军先生，监事冯德树先生，副总经理陈川先生、陈涛先生、

王铁旺先生、游国波先生、吴刚先生保证向本公司董事会提供的信息内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 4 日披露了《关

于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份暨部分董监高人员减持计划预披露的公告》

（公告编号：2020-001，以下简称“预披露公告”），公司董事韦立川先生，董事、副总

经理、董事会秘书欧贤华先生，董事、财务总监方天亮先生，监事会主席刘军先生，监

事冯德树先生，副总经理陈川先生、陈涛先生、王铁旺先生、游国波先生、吴刚先生计

划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式或拟自预

披露公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易减持部分公司股份。（通过

集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股

本的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超

过公司股份总数的 2%。）

公司于 2020 年 2 月 6 日、2 月 8 日、2月 19 日分别披露了副总经理陈涛先生、陈

川先生，董事、副总经理、董事会秘书欧贤华先生，监事冯德树先生，副总经理游国波

先生、王铁旺先生、吴刚先生，董事兼财务总监方天亮先生，监事刘军先生减持超过计

划减持数量的一半的公告，具体内容详见《关于部分高管减持计划实施的进展公告》（公

告编号：2020-009）、《关于部分董监高减持计划实施的进展公告》（公告编号：2020-010）、

《关于部分董监高减持计划实施的进展公告》（公告编号：2020-013）等相关公告。

公司于2020年5月7日披露了董事韦立川先生减持计划的减持时间已过半的公告，

具体内容详见《关于董事减持计划实施的进展公告》（公告编号：2020-041）。

2020 年 5 月 29 日，公司 2019 年年度权益分派实施完成，向全体股东每 10 股派发

现金红利 2.30 元（含税），每 10 股以资本公积转增 5 股。公司总股本由 214,824,107

股增至 322,236,160 股。相关减持计划数量、比例需进行相应调整。

近日，公司收到董事韦立川先生，董事、副总经理、董事会秘书欧贤华先生，董事、

财务总监方天亮先生，监事会主席刘军先生，监事冯德树先生，副总经理陈川先生、陈

涛先生、王铁旺先生、游国波先生、吴刚先生出具的《关于减持深圳市英维克科技股份

有限公司股份计划期限届满的告知函》，截至本公告披露之日，本次减持计划期限已届

满。根据相关法律法规，现将本次减持情况公告如下：

一、股东减持情况

1、减持明细

截至本公告披露之日，上述董事、监事及高级管理人员减持公司股份情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持价格区间

（元/股）

减持股数

（股）

占公司当时

总股本比例

韦立川 集中竞价 2020.02.05-2020.05.11 26.72-50.60 1,530,823 0.7126%

韦立川 集中竞价 2020.06.18 27.69-28.69 12,000 0.0037%

陈川 集中竞价 2020.02.04-2020.03.09 23.65-51.00 640,000 0.2979%

陈涛 集中竞价 2020.02.04-2020.02.18 24.17-32.54 727,000 0.3384%

王铁旺 集中竞价 2020.02.04-2020.03.09 26.50-47.50 1,099,900 0.5120%

游国波 集中竞价 2020.02.04-2020.02.18 26.19-32.54 1,063,638 0.4951%

刘军 集中竞价 2020.02.04-2020.03.10 27.00-52.00 410,500 0.1911%

欧贤华 集中竞价 2020.02.05-2020.02.11 26.86-30.19 749,900 0.3491%

吴刚 集中竞价 2020.02.05-2020.05.21 27.45-46.16 1,299,900 0.6051%

冯德树 集中竞价 2020.02.04-2020.03.25 25.78-51.99 1,270,900 0.5916%

方天亮 集中竞价 2020.02.04-2020.05.08 25.45-51.43 1,097,391 0.5108%

2、减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占公司当时总股

本比例
股数（股）

占公司目前总

股本比例

韦立川 无限售条件股份 1,995,145 0.9287% 684,483 0.2124%

有限售条件股份 5,985,435 2.7862% 8,978,152 2.7862%

小计 7,980,580 3.7149% 9,662,635 2.9986%

陈川

无限售条件股份 1,375,259 0.6402% 1,102,889 0.3423%

有限售条件股份 4,125,776 1.9205% 6,188,663 1.9205%

小计 5,501,035 2.5607% 7,291,552 2.2628%

陈涛

无限售条件股份 1,375,259 0.6402% 972,389 0.3018%

有限售条件股份 4,125,776 1.9205% 6,188,663 1.9205%

小计 5,501,035 2.5607% 7,161,052 2.2223%

王铁旺

无限售条件股份 1,375,259 0.6402% 413,039 0.1282%

有限售条件股份 4,125,776 1.9205% 6,188,663 1.9205%

小计 5,501,035 2.5607% 6,601,702 2.0487%

游国波

无限售条件股份 1,330,134 0.6192% 399,744 0.1241%

有限售条件股份 3,990,401 1.8575% 5,985,601 1.8575%

小计 5,320,535 2.4767% 6,385,345 1.9816%

刘军

无限售条件股份 1,330,134 0.6192% 1,379,451 0.4281%

有限售条件股份 3,990,401 1.8575% 5,985,601 1.8575%

小计 5,320,535 2.4767% 7,365,052 2.2856%

欧贤华

无限售条件股份 1,330,134 0.6192% 870,351 0.2701%

有限售条件股份 3,990,401 1.8575% 5,985,601 1.8575%

小计 5,320,535 2.4767% 6,855,952 2.1276%

吴刚

无限售条件股份 1,330,134 0.6192% 45,351 0.0141%

有限售条件股份 3,990,401 1.8575% 5,985,601 1.8575%

小计 5,320,535 2.4767% 6,030,952 1.8716%

冯德树

无限售条件股份 1,330,134 0.6192% 90,276 0.0280%

有限售条件股份 3,990,400 1.8575% 5,989,875 1.8588%

小计 5,320,534 2.4767% 6,080,151 1.8869%

方天亮
无限售条件股份 1,112,415 0.5178% 30,000 0.0093%

有限售条件股份 3,337,247 1.5535% 5,028,257 1.5604%

小计 4,449,662 2.0713% 5,058,257 1.5697%

注： 冯德树先生及方天亮先生本次减持后持有股份已包含减持期间误操作的情况。

二、其他相关说明

1、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、截至本公告披露之日，本次减持计划期限已届满，本次减持情况符合此前披露

的减持计划，本次实际减持数量未超出其计划减持数量的范围。

3、冯德树先生及方天亮先生于 2020 年 2 月 6 日因误操作构成短线交易，具体详见

公司于 2020 年 2 月 8 日披露的《关于董事兼财务总监、监事误操作买卖公司股票的公

告》（公告编号：2020-011）。

4、本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构

及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1、《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份计划期限届满告知函》。

深圳市英维克科技股份有限公司

                                             董事会

                                           二〇二〇年八月四日