证券代码：002584                                  证券简称：西陇科学              公告编号：2022-056

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)于2022年5月12日在

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披

露了《关于公司部分实际控制人减持股份的预披露公告》，并于2022年9月1日披露

了《关于公司部分实际控制人减持计划时间暨数量过半的进展公告》（公告编号：

2022-055）。

自2022年6月24日披露前次权益变动1%的公告之日起至2022年9月5日，黄伟波先

生、黄伟鹏先生通过集中竞价和大宗交易合计减持公司股份8,038,700股，占公司总

股本的1.374%。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将相

关情况公告如下：

信息披露义务人 黄伟波  黄伟鹏

住所 汕头市金平区岐山街道北福十巷

权益变动时间 2022年6月27日-2022年9月5日

股票简称 西陇科学 股票代码 002584

变动类型 增加□减少■ 一致行动人 有■无□

是否为第一大股东或实际控制人 是■否□

股份种类(A股、B
股等)

减持股数(股) 减持比例

黄伟波/A股 3,151,200 0.538%

黄伟鹏/A股 4,887,500 0.835%

合计 8,038,700 1.374%

本次权益变动方式

(可多选)

通过证券交易所的集中交易

通过证券交易所的大宗交易

其他

■

■

□(请注明)

本次增持股份的资金

来源(可多选)

自有资金

其他金融机构借款

其他

不涉及资金来源

□

□

银行贷款股

东投资款

□

□

□(请注明)
■

股东名称

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股)
占总股本比

例
股数(股)

占总股本比
例

 74,500,000 12.73% 74,500,000 12.73%

 65,995,916 11.277% 61,108,416 10.442%

 56,687,256 9.687% 53,536,056 9.148%

 15,247,500 2.605% 15,247,500 2.605%

 6,432,625 1.099% 6,432,625 1.099%

合计持有股份 218,863,297 37.399% 210,824,597 36.025%

 44,379,324 7.583% 36,340,624 6.210%

 174,483,973 29.815% 174,483,973 29.815%

：1、相关合计数比例与各分项比例之和不相等系由四舍五入造成。2、此处有限售条件股份系

指高管锁定股。

本次变动是否为履行已

作出的承诺、意向、计

划

是■否□

2022年5月12日，公司在指定媒体刊登了《关于公司部分实

际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号：2022-032)：合计

持有公司142,897,797股(占本公司总股本比例24.418%)股份的部

分实际控制人黄伟波先生、黄伟鹏先生和黄侦凯先生计划通过集

中竞价交易方式和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超

过35,112,900股，占公司股份总数6.00%。

本次变动不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形

。截止2022年9月5日收市，实际控制人本次减持计划已累计减持

公司3.997%的股份。

本次变动是否存在违反

《证券法》《上市公司收

购管理办法》等法律、

行政法规、部门规章、

规范性文件和本所业务

规则等规定的情况

是□否■

按照《证券法》第六十

三条的规定，是否存在

不得行使表决权的股份

是□否■

1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□

2．相关书面承诺文件□

3．律师的书面意见□

4．深交所要求的其他文件■

信息披露义务人：黄伟波、黄伟鹏

二〇二二年九月五日