证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2020-035

成都市新筑路桥机械股份有限公司

股票交易异常波动的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票于

2020 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 20 日连续三个交易日内日收盘

价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》

的有关规定，属于股票交易异常波动。公司于 2020 年 4月 21 日在中

国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网披露了《股票交易异

常波动公告》（公告编号：2020-034），现就《股票交易异常波动公告》

补充披露如下：

一、公司引进内嵌式中低速磁悬浮系统全套主要核心技术目前仍

处于消化吸收阶段。作为技术消化吸收及商业运营展示重要载体的内

嵌式中低速磁悬浮综合试验线一期线路工程已基本建成，目前正在筹

备车辆、线路调试等相关工作。后续车辆将在该试验线完成联调联试，

达到预期效果后，潜在客户对内嵌式中低速磁悬浮系统的性能优势才

有直观体验，以促进市场推广及项目的落地。虽然公司在此阶段同步

进行市场拓展，但截至目前，公司尚未签署关于内嵌式中低速磁悬浮

系统的销售合同，也未形成任何收入。

二、公司内嵌式中低速磁悬浮系统的市场推广受国家宏观政策、

国家宏观经济发展情况、城市轨道行政审批情况、拟建设城市资金实

力、公司相关产品技术水平及产品性能、竞争对手产品推广情况、传

统制式轨道交通产品替代情况等多方面因素的影响，未来推广应用能

否达到预期尚存在一定的不确定性。请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

                            2020 年 4 月 21 日