证券代码：002118    证券简称：紫鑫药业    公告编号：2022-043

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于股票停牌暨无法在法定期限披露定期报告可能被实施

风险警示的年报审计工作进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

因受新冠肺炎疫情影响，公司年度报告的编制及审计工作进度未达预期。公

司无法在2022年4月30日前披露2021年年度报告及2022年一季度报告。公司股票

自2022年5月5日起停牌。如公司在停牌2个月内仍无法披露2021年年度报告，则

将被实施退市风险警示。如公司在被实施退市风险警示后2个月内，仍未能披露

2021年年度报告的，公司股票可能被终止上市。

2022年4月30日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了

《吉林紫鑫药业股份有限公司关于股票停牌暨无法在法定期限披露定期报告可

能被实施风险警示的提示性公告》（编号：2022-029）。因受新冠肺炎疫情影响，

公司2021年年度报告的编制及审计工作进度未达预期，公司无法在2022年4月30

日前披露经审计2021年年度报告及2022年一季度报告。

2022年5月17日，公司披露了《吉林紫鑫药业股份有限公司关于股票停牌

暨无法在法定期限披露定期报告可能被实施风险警示的年报审计进展工作公告》

（编号：2022-035），披露了公司年报审计工作的进展情况。

公司现将近期该事项进展工作披露如下：

一、公司的工作进展情况

   1、公司成立了专门的推进年报审计工作的小组，由董事长挂帅，要求公司及

各分子公司的跟年报相关的工作人员全部到岗工作（极特殊情例外），全力推进

2021年度审计工作。

2、安排专人每天保持全方面的与年审会计师等相关方的工作沟通，积极提

供审计所需要的相关材料，做好配合支持工作，抓紧完成定期报告的编制和审议。

二、审计机构的工作进展情况

1、初步业务活动已完成。

2、风险评估：已完成部分了解程序，尚未完成穿行测试等程序。

3、控制测试尚未完成。

4、实质性程序:

紫鑫药业母公司数据正在核对中；

其他分子公司已完成数据核对工作；

项目组已完成通化地区的银行亲往函证及所在地区几家公司的盘点工作。目

前正在开展柳河、长春地区银行及往来函证的亲往工作。正在整理其余地区函证，

将于近期邮寄发函；开始柳河地区盘点工作。

三、风险提示

吉林省的疫情虽然有所缓解，但还没有完全结束。公司的年报审计工作虽

然都在有序的进展中，但也依然存在到期无法披露的风险。

1、根据《深圳交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）

的有关规定，公司无法在法定期限内披露经审计的年度报告，公司股票已经在

2022年5月5日起停牌。

2、如公司股票在停牌2个月内仍无法披露2021年年度报告的，则公司股票将

在停牌2个月届满的下一个交易日披露被实施退市风险警示的公告，并自下一个

交易日复牌，并被实施退市风险警示。

3、如公司在被实施退市风险警示后2个月内，仍未能披露2021年年度报告的，

公司股票可能被终止上市。

公司对于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意，并提请广大

投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

   2022年5月28日