证券代码：000976      证券简称：华铁股份       公告编号：2020-007

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

关于持股 5%以上股东及一致行动人减持计划期限届满的公告

特别提示：

1、截至本公告披露日，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公

司”或“华铁股份”）5%以上股东广州市鸿锋实业有限公司（以下简称“鸿锋实

业”、“原控股股东”）及一致行动人广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）（以下

简称“鸿众投资”）本次股份减持计划期限已届满，减持计划实施期间通过集中

竞价和大宗交易共减持公司股份 39,283,370 股，占公司总股本的 2.46%。

2、2019 年 9 月 16 日，鸿众投资与广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合

伙）（以下简称：“广州兆盈”）签署了《股份转让协议》，鸿众投资向广州兆盈转

让其持有的 139,600,000 股非限售流通股股份，占上市公司总股本的 8.75%，

本次交易已于 2020 年 1 月 8 日完成过户。具体内容详见公司于 2019 年 9 月

17 日、2020 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、截至本公告披露日，鸿众投资持有公司股份 122,321,448 股，占公司

股份总数的 7.67%；其一致行动人鸿锋实业持有公司股份 75,180,180 股，占

公司股份总数的 4.71%；合计持有公司股份 197,501,628 股，占公司股份总数

的 12.38%

一、本次减持计划及进展情况

持股5%以上股东广州市鸿锋实业有限公司及一致行动人广州市鸿众投资合

伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

公司于 2019 年 7 月 25 日披露了《关于控股股东及一致行动人减持计划的

预披露公告》（公告编号：2019-050）。公司原控股股东鸿锋实业及一致行动人

鸿众投资计划采用集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份预计不超过

95,740,600 股，减持的股份总数不超过公司总股本的 6%。通过大宗交易方式

进行减持的，在本减持计划公告之日起两个交易日后的六个月内减持数量合计不

超过 63,827,151 股，不超过公司股份总数的 4%。通过证券交易所集中竞价交

易方式进行减持的，在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内减持数

量合计不超过 31,913,575 股，即不超过公司股份总数的 2%。

公司于 2019 年 9 月 21 日披露了《关于控股股东减持比例达 1%的进展公

告》（公告编号：2019-060），截至 2019 年 9 月 19 日，鸿众投资减持公司股

份合计 19,507,370 股，占公司股份总数的 1.2225%。

公司于 2019 年 11 月 15 日披露了《关于控股股东一致行动人减持计划时

间过半的进展公告》（公告编号：2019-086），公司原控股股东及一致行动人减

持计划于 2019 年 11 月 13 日时间过半，截至公告披露日，鸿众投资减持公司

股份合计 28,883,370 股，占公司股份总数的 1.81%。

公司于 2019 年 11 月 22 日披露了《关于控股股东减持比例达 1%的进展公

告》（公告编号：2019-088），2019 年 9 月 20 日至 2019 年 11 月 21 日，鸿

众投资减持公司股份合计 17,776,000 股，占公司股份总数的 1.11%；截至公

告披露日，鸿众投资减持公司股份合计 37,283,370 股，占公司股份总数的

2.34%。

鸿众投资于 2019 年 11 月 22 日通过大宗交易方式减持 2,000,000 股，占

公司股份总数的 0.13%，鸿众投资减持公司股份合计 39,283,370 股，占公司

股份总数的 2.46%。

2020 年 2 月 14 日，公司收到持股 5%以上股东鸿锋实业和鸿众投资共同
出具的《关于持股 5%以上股东及一致行动人减持计划期限届满的告知函》。截

止本公告披露日，鸿锋实业和鸿众投资本次减持计划期限已届满，现将减持计划

具体实施情况公告如下：

二、股份减持情况

1、股东减持股份情况

自 2019 年 7 月 25 日预披露减持计划以来，鸿锋实业和鸿众投资具体减持

情况如下：

股东

名称
减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

鸿众

投资

大宗交易

2019/8/16 4.66   8,000,000  0.50%

2019/9/19 4.74 11,500,000  0.72%

/2019/9/26 4.73 3,000,000 0.19%

/2019/10/22 4.96 1,000,000 0.06%

/2019/11/20 4.66  8,400,000 0.53%

2019/11/22 4.66 2,000,000 0.13%

集中竞价 2019/9/19-2019/11/13 5.00-5.37 5,383,370 0.34%

  合计 -   39,283,370 2.46%

2、本次减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（数）
占公司总股

本比例（%)
股数（数）

占公司总股

本比例（%)

鸿众

投资

合计持有股份 301,204,818 18.88% 261,921,448 16.41%

其中：无限售条件股份 301,204,818 18.88% 261,921,448 16.41%

       有限售条件股份 - - - -

鸿 锋

实业

合计持有股份 75,180,180 4.71% 75,180,180 4.71%

其中：无限售条件股份 75,180,180 4.71% 75,180,180 4.71%

       有限售条件股份 - - - -

合计

合计持有股份 376,384,998 23.59% 337,101,628 21.13%

其中：无限售条件股份 376,384,998 23.59% 337,101,628 21.13%

有限售条件股份 - - - -

3、2020 年 1 月 8 日，鸿众投资完成向广州兆盈协议转让前后持股情况

股东名称 股份性质

本次协议转让前持有股份 本次协议转让后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股

本比例

（%）

鸿众投资

合计持有股份 261,921,448 16.41% 122,321,448  7.67%

其中：无限售条件股份 261,921,448 16.41% 122,321,448  7.67%

      有限售条件股份 - - - -

鸿锋实业

合计持有股份 75,180,180  4.71% 75,180,180 4.71%

其中：无限售条件股份 75,180,180  4.71% 75,180,180 4.71%

      有限售条件股份 - - - -

合计

合计持有股份 337,101,628  21.13% 197,501,628  12.38%

其中：无限售条件股份 337,101,628  21.13% 197,501,628  12.38%

      有限售条件股份 - - - -

三、其他相关说明

1、鸿锋实业及其一致行动人鸿众投资的本次减持不存在违反《证券法》、《上

市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法

律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

2、鸿锋实业及其一致行动人鸿众投资的本次减持情况与此前已披露的减持

计划一致，不存在违规情形。

3、本次减持计划实施前，鸿锋实业及其一致行动人鸿众投资为公司控股股

东，本次减持计划实施期间，鸿众投资协议转让其部分股份，转让后导致上市公

司控股股东变更为广州兆盈及其一致行动人拉萨经济技术开发区泰通投资合伙

企业（有限合伙）。

四、备查文件

1、鸿锋实业及其一致行动人鸿众投资出具的《关于持股 5%以上股东及一

致行动人减持计划期限届满的告知函》。

    特此公告。

                  广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                         2020 年 2 月 14 日