证券代码：000558            证券简称：莱茵体育           公告编号：2020-048

莱茵达体育发展股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌前一交易日前十大股东和

前十大无限售条件流通股股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项（以下简

称“本次交易”），为确保信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异

常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000558，证券简称：莱茵体

育）于 2020 年 11 月 30 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日、2020

年 12 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2020-043）、《关于筹划重大资

产重组的停牌进展公告》（公告编号：2020-044）。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号—停复牌业务》的相关规定，

现将公司停牌前一个交易日（2020 年 11 月 27 日）的前十大股东和前十大流通股股东

名称、持有人类别、持股数量和持股比例披露如下：

一、公司股票停牌前一个交易日（2020 年 11 月 27 日）前十大股东持股情况

序号 股东姓名（名称） 持有人类别
持股数量

（股）
持股比例

1 成都体育产业投资集团有限责任公司 国有法人 385,477,961 29.90%

2 莱茵达控股集团有限公司 境内一般法人 198,270,000 15.38%

3 高靖娜 境内自然人 79,380,000 6.16%

4 李清 境内自然人 8,005,546 0.62%

5 韦潇 境内自然人 4,093,200 0.32%

6 陶大宁 境内自然人 3,915,000 0.30%

7 金贤琴 境内自然人 3,570,000 0.28%

8 邢宏图 境内自然人 2,922,000 0.23%

9 卜晋 境内自然人 2,785,500 0.22%

10 林仙琴 境内自然人 2,744,888 0.21%

二、公司股票停牌前一个交易日（2020 年 11 月 27 日）前十大无限售条件流通股股

东持股情况

序号 股东姓名（名称） 持有人类别
持股数量

（股）
持股比例

1 成都体育产业投资集团有限责任公司 国有法人 385,477,961 29.92%

2 莱茵达控股集团有限公司 境内一般法人 198,270,000 15.39%

3 高靖娜 境内自然人 79,380,000 6.16%

4 李清 境内自然人 8,005,546 0.62%

5 韦潇 境内自然人 4,093,200 0.32%

6 陶大宁 境内自然人 3,915,000 0.30%

7 金贤琴 境内自然人 3,570,000 0.28%

8 邢宏图 境内自然人 2,922,000 0.23%

9 卜晋 境内自然人 2,785,500 0.22%

10 林仙琴 境内自然人 2,744,888 0.21%

鉴于本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风

险。公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

  二〇二〇年十二月十一日